
OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

1 8082 AYŞENUR IŞIK 10A 25 5 23,75 8 2 7,50 4 3 3,25 3 1 2,75 5 0 5,00 11 4 10,00 5 2 4,50 4 1 3,75 9 1 8,75 74 19 69,25 323,128 198

2 8215 FATMA GÜMÜŞ 10D 21 8 19,00 8 1 7,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 7 2 6,50 10 0 10,00 8 2 7,50 72 21 66,75 301,558 329

3 8119 BERFİN SOYLU 10A 18 9 15,75 9 1 8,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 9 8,75 4 3 3,25 2 1 1,75 5 4 4,00 59 31 51,25 265,955 656

4 8191 FATMA GÖRER 10C 21 8 19,00 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 9 9 6,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 5 3,75 60 39 50,25 264,668 670

5 8258 NİSA HALLAÇ 10E 21 9 18,75 7 1 6,75 1 7 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 4 6,00 6 4 5,00 3 0 3,00 6 4 5,00 59 31 51,25 263,458 687

6 2622 H KÜBRA ERİM 10E 23 4 22,00 6 4 5,00 2 5 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 13 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 57 39 47,25 255,835 787

7 8246 ZEYNEP ÇETİN 10E 23 5 21,75 6 4 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 3 6,25 58 31 50,25 255,825 788

8 8128 BERFİN KARTAL 10B 20 6 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 8 4 7,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 4 3,00 50 18 45,50 253,478 814

9 8241 HÜSEYİN ASLAN 10D 22 8 20,00 8 2 7,50 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 2 5 0,75 5 5 3,75 55 39 45,25 251,693 838

10 8282 HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 10B 18 11 15,25 9 1 8,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 14 2,50 6 3 5,25 5 2 4,50 6 4 5,00 61 38 51,50 246,300 920

11 8231 YASEMİN ÇELEBİ 10D 14 11 11,25 4 6 2,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 11 12 8,00 5 5 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 58 45 46,75 243,323 965

12 8157 SUDENAZ TEMEL 10B 16 6 14,50 9 1 8,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 8 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 8 2 7,50 55 28 48,00 241,735 986

13 8252 SADENUR ALPHAN 10E 19 2 18,50 5 3 4,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 6 4 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 47 21 41,75 241,145 997

14 8150 AYŞENUR DURUR 10B 18 9 15,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 9 9 6,75 5 4 4,00 7 2 6,50 5 1 4,75 50 32 42,00 239,193 1017

15 8250 MUHAMMED SARI 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 7 5,25 3 7 1,25 5 5 3,75 5 5 3,75 56 48 44,00 238,820 1021

16 8262 MİZGİN YILDIRIM 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 20 3,00 5 5 3,75 4 6 2,50 6 4 5,00 60 58 45,50 235,053 1088

17 8276 ESMA NUR ÇINAR 10E 20 6 18,50 6 3 5,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 12 2,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 9 1 8,75 52 35 43,25 234,783 1091

18 8284 MERYEM BİÇER 10B 12 2 11,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 2 2,50 9 5 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 46 20 41,00 231,858 1133

19 8118 EYYÜP METİN 10A 18 7 16,25 10 0 10,00 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 8 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 6 4 5,00 52 35 43,25 228,138 1193

20 8237 FATMA DEMİR 10D 16 5 14,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 8 4,00 4 2 3,50 5 1 4,75 7 3 6,25 48 28 41,00 227,178 1207

21 8278 YASEMİN EREN 10E 17 7 15,25 6 2 5,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 4 3 3,25 46 35 37,25 224,645 1250

22 8247 SONGÜL ULUTEKİN 10E 15 9 12,75 8 1 7,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 9 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 8 1 7,75 51 26 44,50 224,263 1262

23 8165 SEMANUR ALTAY 10C 19 10 16,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 17 2,75 3 6 1,50 5 5 3,75 6 4 5,00 51 47 39,25 224,250 1263

24 8208 MERVE ATASEVEN 10D 18 10 15,50 5 5 3,75 1 7 -0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 10 2,50 4 5 2,75 5 3 4,25 5 5 3,75 51 47 39,25 221,363 1314

25 8238 BARAN YAVUZ 10A 23 6 21,50 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 3 0,25 4 3 3,25 4 6 2,50 46 39 36,25 221,040 1318

26 0 HELİN SAYIN 10D 15 6 13,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 4 4 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 45 30 37,50 219,458 1336

27 8243 BARAN DURMUŞ 10E 19 11 16,25 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 6 0,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 50 39 40,25 219,228 1339

28 8086 TÜLAY KILIÇTUTAN 10A 19 10 16,50 8 2 7,50 2 6 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 5 -1,25 5 2 4,50 4 6 2,50 50 42 39,50 219,138 1342

29 8114 ÜMMÜGÜLSÜ  ALTÜNAY 10A 16 10 13,50 7 2 6,50 2 5 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 9 2,75 4 5 2,75 2 1 1,75 5 4 4,00 49 38 39,50 218,908 1347
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
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Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

30 8150 NAZAR KARANCİ 10C 19 8 17,00 5 2 4,50 2 4 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 10 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 44 33 35,75 218,498 1354

31 8223 FATMANUR KELEŞ 10D 17 6 15,50 5 4 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 4 5,00 45 30 37,50 217,998 1363

32 8108 BUSE YAVUZ 10A 22 8 20,00 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 42 37 32,75 216,558 1386

33 8221 ELİF ATASEVEN 10D 18 12 15,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 6 7 4,25 2 4 1,00 5 2 4,50 5 5 3,75 44 39 34,25 214,970 1406

34 8227 HACER RÜZGAR 10D 17 8 15,00 7 1 6,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 8 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 4 5,00 44 32 36,00 212,735 1439

35 8285 ZİLAN LAÇİN 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 9 10 6,50 3 6 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 44 42 33,50 212,390 1445

36 8154 BÜŞRA ATABAY 10B 13 10 10,50 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 7 5,25 3 1 2,75 4 2 3,50 6 4 5,00 43 29 35,75 211,375 1464

37 8087 MERVE ACAR 10A 20 10 17,50 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 15 1,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 5 5 3,75 48 60 33,00 210,225 1488

38 8168 MERT YAVUZ 10C 12 5 10,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 7 9 4,75 3 6 1,50 4 6 2,50 6 3 5,25 44 38 34,50 208,153 1528

39 8277 MERT OĞR* 10E 16 10 13,50 7 3 6,25 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 11 0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 3 4,25 47 38 37,50 207,640 1538

40 8161 GÜLDEN A 10B 14 8 12,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 7 3,25 4 2 3,50 4 0 4,00 6 3 5,25 41 27 34,25 205,205 1580

41 8261 ABDULSAMED KELEŞ 10E 19 11 16,25 7 3 6,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 14 0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 5 5 3,75 46 52 33,00 204,663 1589

42 8088 LEYLA ZANA ÇAKIR 10A 14 12 11,00 5 5 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 8 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 5 5 3,75 44 44 33,00 203,768 1599

43 8091 FATMA BETÜL İLGA 10A 18 7 16,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 12 -1,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 5 3,75 45 41 34,75 203,408 1603

44 8124 AHMET BİL R 10B 19 7 17,25 6 3 5,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 7 0,25 1 1 0,75 4 5 2,75 39 32 31,00 202,158 1629

45 8198 ADARCAN TULAY 10C 18 12 15,00 9 1 8,75 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 12 -3,00 3 5 1,75 5 4 4,00 4 6 2,50 50 49 37,75 201,698 1641

46 8204 MEDİNE TEKİN 10D 16 14 12,50 6 4 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 42 35 33,25 201,048 1655

47 8248 EMRE ARGIN 10E 11 6 9,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 7 2,25 7 2 6,50 4 2 3,50 8 1 7,75 43 26 36,50 201,005 1656

48 8267 HALİL BARIŞ 10E 18 11 15,25 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 3 5 1,75 3 7 1,25 6 4 5,00 46 53 32,75 199,510 1683

49 8120 YASEMİN IŞIK 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 15 0,25 1 1 0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 47 51 34,25 198,758 1692

50 8213 BÜŞRA ÖZER 10D 20 10 17,50 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 14 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 41 62 25,50 198,500 1697

51 8201 YAĞMUR KARAKUZU 10C 16 12 13,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 12 1,00 4 6 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 45 50 32,50 198,120 1704

52 8153 KÜBRA KAYA 10B 18 10 15,50 5 4 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 8 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 39 38 29,50 197,018 1721

53 8216 AZRA IŞIK 10D 12 11 9,25 5 5 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 7 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 4 5,00 42 38 32,50 196,290 1737

54 8145 ZEYNEP 10B 14 11 11,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 3 3,25 39 30 31,50 196,123 1740

55 8176 CENNET 10C 20 8 18,00 6 4 5,00 4 5 2,75 4 14 0,50 34 31 26,25 194,980 1756

56 8211 ECEM KILIN 10D 18 12 15,00 7 3 6,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 18 0,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 5 5 3,75 46 66 29,50 194,965 1757

57 8260 EYÜP ÇALIŞ 10E 14 8 12,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 8 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 40 37 30,75 194,768 1760

58 8102 ZEHRA DAŞ 10A 14 6 12,50 7 0 7,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 37 18 32,50 194,338 1766
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Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300
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KATILIMLAR

59 8085 İKBAL ARAZ 10A 15 13 11,75 3 5 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 7 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 37 40 27,00 193,678 1778

60 8265 İSMAİL BULAN 10E 15 9 12,75 7 3 6,25 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 6 4 5,00 44 46 32,50 193,410 1784

61 8127 ZEYNEP ADIR 10B 20 9 17,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 6 4 5,00 39 41 28,75 193,235 1788

62 8229 FURKAN SÖYLEMEZ 10D 13 8 11,00 6 4 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 9 1,75 1 4 0,00 4 2 3,50 5 4 4,00 39 33 30,75 192,308 1801

63 8203 MEDİNE TAŞ 10D 15 10 12,50 6 3 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 13 -0,25 4 4 3,00 4 4 3,00 6 4 5,00 44 47 32,25 192,178 1802

64 8205 SEMANUR CANGİR 10D 15 8 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 7 2 6,50 37 32 29,00 191,115 1828

65 8113 AZAD DEMIR 10A 18 9 15,75 4 6 2,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 3 4,25 37 36 28,00 190,903 1835

66 8200 MELİK BİÇER 10C 14 16 10,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 6 0,50 2 7 0,25 6 4 5,00 45 47 33,25 190,863 1837

67 8242 ÖZGE KÖÇER 10D 13 11 10,25 5 4 4,00 2 7 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 0 6 -1,50 0 7 -1,75 3 7 1,25 37 51 24,25 189,488 1861

68 8234 EZGİ DOĞAN 10D 17 8 15,00 3 6 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 6 0,50 34 33 25,75 187,948 1886

69 8233 BURCU TAŞDEMİR 10D 14 11 11,25 5 4 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 3 1,25 5 3 4,25 5 5 3,75 41 43 30,25 187,810 1891

70 88097 NURDOĞDU UĞURLU 10A 17 11 14,25 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 12 -1,00 2 4 1,00 6 2 5,50 3 7 1,25 41 48 29,00 187,295 1898

71 8150 ELİF SARA 10B 17 12 14,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 16 1,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 4 4 3,00 39 53 25,75 186,885 1913

72 8174 ŞEYMA TORO 10C 17 6 15,50 8 2 7,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 11 -2,75 3 5 1,75 37 31 29,25 186,500 1921

73 8090 ERCAN DEMİR 10A 15 15 11,25 5 5 3,75 0 9 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 16 3,00 4 6 2,50 2 7 0,25 5 5 3,75 43 68 26,00 186,463 1923

74 8193 BÜŞRA TEKDEMİR 10C 17 13 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 5 5 3,75 38 42 27,50 186,225 1927

75 8185 ŞEYDA KARANCİ 10C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 7 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 6 2 5,50 38 34 29,50 186,128 1929

76 8125 TUĞBA ULUS 10B 16 14 12,50 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 8 2,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 5 5 3,75 39 54 25,50 186,040 1930

77 8264 ÇİKOLATA MANYAĞI 10E 14 12 11,00 5 4 4,00 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 12 3,00 0 8 -2,00 0 5 -1,25 3 7 1,25 39 57 24,75 184,885 1950

78 8251 İREM İLHAN 10E 15 8 13,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 0 1 -0,25 8 2 7,50 37 36 28,00 184,830 1952

79 8092 BERAT KAPAN 10A 11 13 7,75 8 1 7,75 2 5 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 3 5,25 39 28 32,00 184,215 1967

80 8142 HALİL EMİR UÇAR 10B 18 11 15,25 5 5 3,75 5 4 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 5 2,75 40 53 26,75 183,818 1980

81 8147 ŞEBNEM ÖZDEMİR 10B 15 7 13,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 4 4,00 34 29 26,75 182,958 1999

82 8249 BEYZANUR DİNLER 10E 16 7 14,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 38 44 27,00 182,673 2006

83 8166 MUSTAFA TEMEL 10C 15 13 11,75 4 6 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 15 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 9 1 8,75 43 56 29,00 182,605 2008

84 8254 MELEK ÜLÜTAŞ 10E 17 13 13,75 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 11 -0,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 40 55 26,25 182,428 2012

85 8272 BEYZA KAYA 10E 15 8 13,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 6 0,50 4 6 2,50 1 1 0,75 5 4 4,00 34 33 25,75 182,183 2014

86 8182 NEHİR TEMEL 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 5 5 3,75 41 49 28,75 181,908 2018

87 8184 ZELAL HAYAT 10C 16 11 13,25 6 4 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 6 2,50 36 38 26,50 181,690 2021
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Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300
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KATILIMLAR

88 8137 İREM DEMİR 10B 12 10 9,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 6 7 4,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 34 41 23,75 181,685 2022

89 8162 TANER ORAL 10C 18 10 15,50 2 6 0,50 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 10 -1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 3 5,25 37 46 25,50 181,423 2029

90 8275 BERİVAN ÇETİN 10E 14 13 10,75 7 2 6,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 6 2 5,50 37 27 30,25 180,890 2042

91 0 İREM GÖKCEK 10A 15 9 12,75 8 2 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 4 6 2,50 36 41 25,75 180,305 2052

92 8093 HAVİN PİLGE 10A 16 10 13,50 4 5 2,75 2 8 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 4 5 2,75 35 49 22,75 178,803 2080

93 8222 ÖMER ACAR 10D 13 16 9,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 18 1,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 3 3,25 42 62 26,50 178,778 2082

94 8226 DİCLE KARADENİZ 10D 17 13 13,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 6 4 5,00 36 45 24,75 177,260 2113

95 8235 BÜŞRA PİLGE 10A 18 7 16,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 34 48 22,00 176,873 2118

96 8209 DİLEK KARADENİZ 10D 14 11 11,25 6 4 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 4 5 2,75 34 39 24,25 175,625 2145

97 8155 LEYLA DEMİR 10B 11 12 8,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 10 3,50 3 6 1,50 1 3 0,25 2 7 0,25 35 49 22,75 175,080 2156

98 8094 GİZEM NARMAN 10A 13 12 10,00 6 2 5,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 34 34 25,50 174,515 2165

99 8245 SAMİ KAYA 10E 13 16 9,00 9 1 8,75 1 7 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 37 41 26,75 173,770 2184

100 8214 BERİVAN BAYSOY 10D 14 6 12,50 3 5 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 4 5,00 33 37 23,75 172,380 2207

101 8159 VEYSEL YOLCU 10B 16 9 13,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 33 45 21,75 171,885 2216

102 8210 NAZAR HAYAT 10D 12 14 8,50 4 5 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 6 0,50 5 2 4,50 3 6 1,50 36 48 24,00 169,265 2277

103 8259 FATMA AKDOĞAN 10E 10 8 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 6 1,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 4 3,00 30 27 23,25 169,040 2280

104 8103 YAĞMUR TEMEL 10A 12 12 9,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 31 36 22,00 168,900 2283

105 8280 BERFİN VAROL 10E 15 9 12,75 4 4 3,00 2 5 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 32 40 22,00 168,668 2287

106 8149 YUSUF  KELEŞ 10B 10 14 6,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 9 2,75 2 7 0,25 2 2 1,50 7 2 6,50 34 45 22,75 168,620 2290

107 8084 GÜLTEKİN BAHAR 10A 11 12 8,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 6 1,50 29 42 18,50 167,620 2304

108 8130 ORHAN KOÇAK 10B 15 8 13,00 4 4 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 28 30 20,50 167,610 2305

109 8098 ABDULLAH YILDIZ 10A 14 14 10,50 5 4 4,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 13 -1,25 3 5 1,75 3 2 2,50 5 4 4,00 37 54 23,50 166,945 2315

110 8121 HÜSNA YAZ 10A 15 13 11,75 1 3 0,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 31 47 19,25 166,055 2332

111 8186 YAVUZ BAYKA 10C 13 14 9,50 2 5 0,75 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 34 55 20,25 165,753 2339

112 8095 BARIŞ YEĞİN 10A 14 13 10,75 3 6 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 14 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 6 2,50 34 51 21,25 165,718 2340

113 8148 MUHAMMED İŞLEYEN 10B 15 14 11,50 3 6 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 4 6 2,50 35 57 20,75 165,135 2347

114 8279 PINARÖZYOLCU 10E 10 8 8,00 6 3 5,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 7 1,25 30 38 20,50 164,770 2356

115 8199 ROJBİN AKTEKİN 10C 10 11 7,25 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 30 27 23,25 164,530 2360

116 8135 SAADET BİÇER 10B 15 14 11,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 31 49 18,75 164,325 2362
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

117 8270 GÜLLİSTAN ALPHAN 10E 12 9 9,75 3 6 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 9 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 6 4 5,00 30 40 20,00 163,825 2371

118 8122 ROJDA ÇAKIR 10B 10 17 5,75 3 6 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 10 2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 4 6 2,50 35 56 21,00 163,788 2373

119 8123 HATİCE ARSLAN 10B 13 12 10,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 16 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 6 2,50 30 44 19,00 163,780 2374

120 8202 BÜNYAMİN GÜLTEPE 10D 11 11 8,25 5 5 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 27 30 19,50 163,775 2375

121 8263 ZUHAL ÇARBOĞA 10E 12 13 8,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 8 9 5,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 27 55 13,25 163,043 2389

122 8175 FATMA AVCI 10C 15 13 11,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 5 5 3,75 32 47 20,25 162,958 2390

123 8106 HABİP LEVENT 10A 12 15 8,25 4 6 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 8 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 4 4 3,00 33 51 20,25 162,785 2395

124 8106 HÜSNA AKBULUT 10D 12 7 10,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 26 30 18,50 162,163 2407

125 8115 NEDİM AKBAY 10A 13 13 9,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 0 8 -2,00 34 58 19,50 161,718 2421

126 8283 BETÜL DURUR 10B 13 14 9,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 30 45 18,75 161,630 2423

127 8111 SUAT NARÇİN 10A 7 15 3,25 7 3 6,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 10 2,50 5 4 4,00 3 5 1,75 3 7 1,25 37 57 22,75 161,408 2425

128 8143 ŞEVAL ARAS 10B 14 15 10,25 6 4 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 16 -2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 6 2,50 34 50 21,50 160,930 2433

129 8244 REYYAN SAĞLAM 10E 12 14 8,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 10 1,50 3 5 1,75 1 2 0,50 4 5 2,75 31 50 18,50 160,670 2442

130 8126 MUHAMMED SARIGÜL 10B 10 14 6,50 4 6 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 12 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 5 1,75 32 50 19,50 160,638 2444

131 8195 ZAFER ATAŞ 10C 10 15 6,25 7 3 6,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 5 2,75 31 44 20,00 160,468 2446

132 8219 SEYİD MUHAMMED ÇELİK 10D 15 13 11,75 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 32 57 17,75 159,898 2465

133 8169 SEMANUR ÇARBOĞA 10C 10 7 8,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 26 22 20,50 159,565 2474

134 8140 EDANUR ÇAKAR 10B 14 14 10,50 5 5 3,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 17 -0,25 1 6 -0,50 0 8 -2,00 3 6 1,50 34 66 17,50 158,753 2491

135 8217 SAMET TAR AN 10D 15 15 11,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 29 49 16,75 157,645 2514

136 8139 BERAT MÜNAS 10B 16 13 12,75 2 7 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 15 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 6 0,50 32 60 17,00 157,625 2516

137 8286 RUKEN BEDİR 10B 11 16 7,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 13 -1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 5 1,75 35 52 22,00 157,345 2520

138 8112 MUSA İNCİ 10A 16 14 12,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 23 -3,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 6 4 5,00 38 72 20,00 156,750 2527

139 8194 ASYA KARAKAŞ 10C 12 12 9,00 4 5 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 6 2,50 28 45 16,75 155,878 2539

140 8180 İSLAM İNAN 10C 11 16 7,00 6 4 5,00 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 3 7 1,25 32 60 17,00 154,868 2567

141 8197 YOLDAŞ ÇALIŞ 10C 13 14 9,50 1 3 0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 27 36 18,00 154,435 2573

142 816 BETÜL İŞLER 10C 11 14 7,50 4 5 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 4 5 2,75 31 45 19,75 154,383 2576

143 8138 HATİCE ERÇETİN 10C 12 14 8,50 3 7 1,25 4 5 2,75 2 3 1,25 3 15 -0,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 6 4 5,00 33 58 18,50 154,073 2581

144 8225 İSMET DEMİRKOL 10D 17 9 14,75 0 7 -1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 16 -3,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 27 50 14,50 152,945 2609

145 8220 YUSUF UĞUZ 10D 11 9 8,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 14 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 29 48 17,00 152,388 2616
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

146 8281 ÖNDER YALÇIN 10E 9 20 4,00 1 8 -1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 13 2,75 4 6 2,50 2 5 0,75 4 6 2,50 34 67 17,25 152,150 2620

147 8158 MMUSTAFA AYDIN 10B 7 8 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 3 13 -0,25 3 7 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 29 35 20,25 152,018 2622

148 8132 AMİNE TAŞDEMİR 10B 12 18 7,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 14 2,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 32 73 13,75 151,800 2627

149 8117 MELEK FİLİZ 10A 10 9 7,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 5 5 3,75 27 43 16,25 150,975 2647

150 8110 DİLARA YOLCU 10A 9 9 6,75 6 2 5,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 1 4,75 26 29 18,75 150,358 2661

151 8160 RABİA ÇARBOĞA 10B 13 10 10,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 24 33 15,75 149,818 2667

152 8192 EDANUR YAMAN 10C 13 9 10,75 2 5 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 23 35 14,25 149,283 2676

153 8164 ROJDA ZEPAK 10C 6 10 3,50 6 2 5,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 30 15,50 148,853 2686

154 8172 ESMA SULTAN KILIÇ 10C 9 12 6,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 8 -2,00 2 1 1,75 3 4 2,00 5 5 3,75 30 39 20,25 148,650 2692

155 8136 SAMET ÖZALACA 10B 10 15 6,25 6 3 5,25 2 7 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 17 -0,25 3 5 1,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 33 66 16,50 147,150 2717

156 8171 BELİNA İLGA 10C 11 11 8,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 7 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 23 37 13,75 147,040 2718

157 8188 ZEHRA ÖZYOLCU 10C 8 12 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 24 35 15,25 145,643 2746

158 0 CİHAN TİMUÇİN 10D 9 14 5,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 9 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 23 41 12,75 143,353 2777

159 2793 YUNUS TANGÜÇ 10C 9 13 5,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 25 48 13,00 143,350 2778

160 552 ELİF YAVUZ 10C 10 19 5,25 2 5 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 12 1,00 2 5 0,75 5 4 4,00 27 53 13,75 142,380 2792

161 0 ÜNEYS TAŞDEMİR 10E 9 21 3,75 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 8 21 2,75 0 10 -2,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 33 85 11,75 140,670 2824

162 8131 MUHAMMED ÜREN 10B 8 14 4,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 24 38 14,50 139,485 2851

163 8239 ADAR KARAKUZU 10D 12 17 7,75 3 7 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 16 -1,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 2 7 0,25 27 59 12,25 139,420 2852

164 8218 MEHMET EMRE TEMEL 10D 11 16 7,00 2 7 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 8 0,00 27 59 12,25 139,265 2857

165 8269 FATİH YILMAZ 10E 10 20 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 37 83 16,25 136,813 2903

166 8089 MERCAN YARAR 10A 10 15 6,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 11 -0,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 24 52 11,00 134,125 2941

167 8129 MUHAMMED EMİN ÇA* AR 10B 8 19 3,25 6 2 5,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 2 3 1,25 3 6 1,50 28 52 15,00 133,063 2952

168 8224 GAMZESAĞLAM 10D 10 6 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 24 10,00 132,545 2959

169 8274 ÖZGEAYDİN 10E 8 13 4,75 4 6 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 7 1,25 24 46 12,50 131,873 2968

170 8170 ADEM DAĞ 10C 11 17 6,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 21 56 7,00 129,918 2996

171 8228 KEZİBAN ARİN 10D 7 15 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 24 48 12,00 128,715 3012

172 8141 ENGİN UZUN 10B 12 18 7,50 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 2 -0,50 3 7 1,25 22 60 7,00 128,295 3015

173 0 HÜSEYİN DEMİR 10A 8 16 4,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 9 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 23 49 10,75 127,345 3035

174 8177 İZZET UĞUR 10C 8 22 2,50 0 7 -1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 17 41 6,75 118,428 3139
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OKUL TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

175 8109 ZEYNEP CENGİZ 10A 2 13 -1,25 2 7 0,25 3 5 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 7 1,25 19 53 5,75 107,365 3206

176 8255 NURSEL YILDIRIM 10E 9 14 5,50 1 9 -1,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 10 -2,50 0 8 -2,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 17 63 1,25

177 0 0 0 0,00

178 0 0 0 0,00

179 0 0 0 0,00

180 8190 VURKAN ALIŞ 10C 1 26 -5,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 18 97 -6,25

181 223 *E* U*  *   * 10B 5 25 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 26 -3,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 15 104 -11,00
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 8082 AYŞENUR IŞIK 10A 25 5 23,75 8 2 7,50 4 3 3,25 3 1 2,75 5 0 5,00 11 4 10,00 5 2 4,50 4 1 3,75 9 1 8,75 74 19 69,25 323,128 198

2 8119 BERFİN SOYLU 10A 18 9 15,75 9 1 8,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 9 8,75 4 3 3,25 2 1 1,75 5 4 4,00 59 31 51,25 265,955 656

3 8118 EYYÜP METİN 10A 18 7 16,25 10 0 10,00 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 8 1,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 6 4 5,00 52 35 43,25 228,138 1193

4 8238 BARAN YAVUZ 10A 23 6 21,50 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 3 0,25 4 3 3,25 4 6 2,50 46 39 36,25 221,040 1318

5 8086 TÜLAY KILIÇTUTAN 10A 19 10 16,50 8 2 7,50 2 6 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 10 0,50 0 5 -1,25 5 2 4,50 4 6 2,50 50 42 39,50 219,138 1342

6 8114 ÜMMÜGÜLSÜ  ALTÜNAY 10A 16 10 13,50 7 2 6,50 2 5 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 9 2,75 4 5 2,75 2 1 1,75 5 4 4,00 49 38 39,50 218,908 1347

7 8108 BUSE YAVUZ 10A 22 8 20,00 4 6 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 42 37 32,75 216,558 1386

8 8087 MERVE ACAR 10A 20 10 17,50 7 3 6,25 2 8 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 15 1,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 5 5 3,75 48 60 33,00 210,225 1488

9 8088 LEYLA ZANA ÇAKIR 10A 14 12 11,00 5 5 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 8 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 5 5 3,75 44 44 33,00 203,768 1599

10 8091 FATMA BETÜL İLGA 10A 18 7 16,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 12 -1,00 4 5 2,75 4 4 3,00 5 5 3,75 45 41 34,75 203,408 1603

11 8120 YASEMİN IŞIK 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 15 0,25 1 1 0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 47 51 34,25 198,758 1692

12 8102 ZEHRA DAŞ 10A 14 6 12,50 7 0 7,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 37 18 32,50 194,338 1766

13 8085 İKBAL ARAZ 10A 15 13 11,75 3 5 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 7 4,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 37 40 27,00 193,678 1778

14 8113 AZAD DEMIR 10A 18 9 15,75 4 6 2,50 0 6 -1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 3 4,25 37 36 28,00 190,903 1835

15 88097 NURDOĞDU UĞURLU 10A 17 11 14,25 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 12 -1,00 2 4 1,00 6 2 5,50 3 7 1,25 41 48 29,00 187,295 1898

16 8090 ERCAN DEMİR 10A 15 15 11,25 5 5 3,75 0 9 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 16 3,00 4 6 2,50 2 7 0,25 5 5 3,75 43 68 26,00 186,463 1923

17 8092 BERAT KAPAN 10A 11 13 7,75 8 1 7,75 2 5 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 3 5,25 39 28 32,00 184,215 1967

18 0 İREM GÖKCEK 10A 15 9 12,75 8 2 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 4 6 2,50 36 41 25,75 180,305 2052

19 8093 HAVİN PİLGE 10A 16 10 13,50 4 5 2,75 2 8 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 4 5 2,75 35 49 22,75 178,803 2080

20 8235 BÜŞRA PİLGE 10A 18 7 16,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 9 -1,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 34 48 22,00 176,873 2118

21 8094 GİZEM NARMAN 10A 13 12 10,00 6 2 5,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 34 34 25,50 174,515 2165

22 8103 YAĞMUR TEMEL 10A 12 12 9,00 5 4 4,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 31 36 22,00 168,900 2283

23 8084 GÜLTEKİN BAHAR 10A 11 12 8,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 6 1,50 29 42 18,50 167,620 2304

24 8098 ABDULLAH YILDIZ 10A 14 14 10,50 5 4 4,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 13 -1,25 3 5 1,75 3 2 2,50 5 4 4,00 37 54 23,50 166,945 2315

25 8121 HÜSNA YAZ 10A 15 13 11,75 1 3 0,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 7 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 31 47 19,25 166,055 2332

26 8095 BARIŞ YEĞİN 10A 14 13 10,75 3 6 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 14 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 6 2,50 34 51 21,25 165,718 2340

27 8106 HABİP LEVENT 10A 12 15 8,25 4 6 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 8 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 4 4 3,00 33 51 20,25 162,785 2395

28 8115 NEDİM AKBAY 10A 13 13 9,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 0 8 -2,00 34 58 19,50 161,718 2421



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10A

KATILIMLAR

29 8111 SUAT NARÇİN 10A 7 15 3,25 7 3 6,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 10 2,50 5 4 4,00 3 5 1,75 3 7 1,25 37 57 22,75 161,408 2425

30 8112 MUSA İNCİ 10A 16 14 12,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 23 -3,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 6 4 5,00 38 72 20,00 156,750 2527

31 8117 MELEK FİLİZ 10A 10 9 7,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 5 5 3,75 27 43 16,25 150,975 2647

32 8110 DİLARA YOLCU 10A 9 9 6,75 6 2 5,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 1 4,75 26 29 18,75 150,358 2661

33 8089 MERCAN YARAR 10A 10 15 6,25 1 9 -1,25 3 6 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 11 -0,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 24 52 11,00 134,125 2941

34 0 HÜSEYİN DEMİR 10A 8 16 4,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 9 -1,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 5 4 4,00 23 49 10,75 127,345 3035

35 8109 ZEYNEP CENGİZ 10A 2 13 -1,25 2 7 0,25 3 5 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 3 7 1,25 19 53 5,75 107,365 3206

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10 SINIF 1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 8128 BERFİN KARTAL 10B 20 6 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 8 4 7,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 4 3,00 50 18 45,50 253,478 814

2 8282 HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 10B 18 11 15,25 9 1 8,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 14 2,50 6 3 5,25 5 2 4,50 6 4 5,00 61 38 51,50 246,300 920

3 8157 SUDENAZ TEMEL 10B 16 6 14,50 9 1 8,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 8 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 8 2 7,50 55 28 48,00 241,735 986

4 8150 AYŞENUR DURUR 10B 18 9 15,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 9 9 6,75 5 4 4,00 7 2 6,50 5 1 4,75 50 32 42,00 239,193 1017

5 8284 MERYEM BİÇER 10B 12 2 11,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 2 2,50 9 5 7,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 3 2,25 46 20 41,00 231,858 1133

6 8154 BÜŞRA ATABAY 10B 13 10 10,50 4 2 3,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 7 5,25 3 1 2,75 4 2 3,50 6 4 5,00 43 29 35,75 211,375 1464

7 8161 GÜLDEN A 10B 14 8 12,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 7 3,25 4 2 3,50 4 0 4,00 6 3 5,25 41 27 34,25 205,205 1580

8 8124 AHMET BİL R 10B 19 7 17,25 6 3 5,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 7 0,25 1 1 0,75 4 5 2,75 39 32 31,00 202,158 1629

9 8153 KÜBRA KAYA 10B 18 10 15,50 5 4 4,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 8 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 39 38 29,50 197,018 1721

10 8145 ZEYNEP 10B 14 11 11,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 3 3,25 39 30 31,50 196,123 1740

11 8127 ZEYNEP ADIR 10B 20 9 17,75 1 9 -1,25 2 7 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 6 4 5,00 39 41 28,75 193,235 1788

12 8150 ELİF SARA 10B 17 12 14,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 16 1,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 4 4 3,00 39 53 25,75 186,885 1913

13 8125 TUĞBA ULUS 10B 16 14 12,50 4 6 2,50 4 3 3,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 8 2,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 5 5 3,75 39 54 25,50 186,040 1930

14 8142 HALİL EMİR UÇAR 10B 18 11 15,25 5 5 3,75 5 4 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 5 2,75 40 53 26,75 183,818 1980

15 8147 ŞEBNEM ÖZDEMİR 10B 15 7 13,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 4 4,00 34 29 26,75 182,958 1999

16 8137 İREM DEMİR 10B 12 10 9,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 6 7 4,25 2 4 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 34 41 23,75 181,685 2022

17 8155 LEYLA DEMİR 10B 11 12 8,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 10 3,50 3 6 1,50 1 3 0,25 2 7 0,25 35 49 22,75 175,080 2156

18 8159 VEYSEL YOLCU 10B 16 9 13,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 33 45 21,75 171,885 2216

19 8149 YUSUF  KELEŞ 10B 10 14 6,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 9 2,75 2 7 0,25 2 2 1,50 7 2 6,50 34 45 22,75 168,620 2290

20 8130 ORHAN KOÇAK 10B 15 8 13,00 4 4 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 28 30 20,50 167,610 2305

21 8148 MUHAMMED İŞLEYEN 10B 15 14 11,50 3 6 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 4 6 2,50 35 57 20,75 165,135 2347

22 8135 SAADET BİÇER 10B 15 14 11,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 31 49 18,75 164,325 2362

23 8122 ROJDA ÇAKIR 10B 10 17 5,75 3 6 1,50 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 10 2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 4 6 2,50 35 56 21,00 163,788 2373

24 8123 HATİCE ARSLAN 10B 13 12 10,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 16 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 6 2,50 30 44 19,00 163,780 2374

25 8283 BETÜL DURUR 10B 13 14 9,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 7 1,25 30 45 18,75 161,630 2423

26 8143 ŞEVAL ARAS 10B 14 15 10,25 6 4 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 16 -2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 6 2,50 34 50 21,50 160,930 2433

27 8126 MUHAMMED SARIGÜL 10B 10 14 6,50 4 6 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 12 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 5 1,75 32 50 19,50 160,638 2444

28 8140 EDANUR ÇAKAR 10B 14 14 10,50 5 5 3,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 17 -0,25 1 6 -0,50 0 8 -2,00 3 6 1,50 34 66 17,50 158,753 2491



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 8139 BERAT MÜNAS 10B 16 13 12,75 2 7 0,25 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 15 -1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 6 0,50 32 60 17,00 157,625 2516

30 8286 RUKEN BEDİR 10B 11 16 7,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 13 -1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 3 5 1,75 35 52 22,00 157,345 2520

31 8158 MMUSTAFA AYDIN 10B 7 8 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 3 13 -0,25 3 7 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 29 35 20,25 152,018 2622

32 8132 AMİNE TAŞDEMİR 10B 12 18 7,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 14 2,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 32 73 13,75 151,800 2627

33 8160 RABİA ÇARBOĞA 10B 13 10 10,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 24 33 15,75 149,818 2667

34 8136 SAMET ÖZALACA 10B 10 15 6,25 6 3 5,25 2 7 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 17 -0,25 3 5 1,75 1 7 -0,75 3 6 1,50 33 66 16,50 147,150 2717

35 8131 MUHAMMED ÜREN 10B 8 14 4,50 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 24 38 14,50 139,485 2851

36 8129 MUHAMMED EMİN ÇA* AR 10B 8 19 3,25 6 2 5,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 3 6 1,50 2 3 1,25 3 6 1,50 28 52 15,00 133,063 2952

37 8141 ENGİN UZUN 10B 12 18 7,50 1 8 -1,00 2 6 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 2 -0,50 3 7 1,25 22 60 7,00 128,295 3015

38 223 *E* U*  *   * 10B 5 25 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 26 -3,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 15 104 -11,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 8191 FATMA GÖRER 10C 21 8 19,00 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 9 9 6,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 5 3,75 60 39 50,25 264,668 670

2 8165 SEMANUR ALTAY 10C 19 10 16,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 17 2,75 3 6 1,50 5 5 3,75 6 4 5,00 51 47 39,25 224,250 1263

3 8150 NAZAR KARANCİ 10C 19 8 17,00 5 2 4,50 2 4 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 10 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 44 33 35,75 218,498 1354

4 8285 ZİLAN LAÇİN 10C 14 11 11,25 4 4 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 9 10 6,50 3 6 1,50 3 2 2,50 5 5 3,75 44 42 33,50 212,390 1445

5 8168 MERT YAVUZ 10C 12 5 10,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 7 9 4,75 3 6 1,50 4 6 2,50 6 3 5,25 44 38 34,50 208,153 1528

6 8198 ADARCAN TULAY 10C 18 12 15,00 9 1 8,75 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 12 -3,00 3 5 1,75 5 4 4,00 4 6 2,50 50 49 37,75 201,698 1641

7 8201 YAĞMUR KARAKUZU 10C 16 12 13,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 12 1,00 4 6 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 45 50 32,50 198,120 1704

8 8176 CENNET 10C 20 8 18,00 6 4 5,00 4 5 2,75 4 14 0,50 34 31 26,25 194,980 1756

9 8200 MELİK BİÇER 10C 14 16 10,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 6 0,50 2 7 0,25 6 4 5,00 45 47 33,25 190,863 1837

10 8174 ŞEYMA TORO 10C 17 6 15,50 8 2 7,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 11 -2,75 3 5 1,75 37 31 29,25 186,500 1921

11 8193 BÜŞRA TEKDEMİR 10C 17 13 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 5 5 3,75 38 42 27,50 186,225 1927

12 8185 ŞEYDA KARANCİ 10C 15 13 11,75 7 3 6,25 3 7 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 6 2 5,50 38 34 29,50 186,128 1929

13 8166 MUSTAFA TEMEL 10C 15 13 11,75 4 6 2,50 2 7 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 15 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 9 1 8,75 43 56 29,00 182,605 2008

14 8182 NEHİR TEMEL 10C 14 16 10,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 5 5 3,75 41 49 28,75 181,908 2018

15 8184 ZELAL HAYAT 10C 16 11 13,25 6 4 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 6 2,50 36 38 26,50 181,690 2021

16 8162 TANER ORAL 10C 18 10 15,50 2 6 0,50 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 10 -1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 3 5,25 37 46 25,50 181,423 2029

17 8186 YAVUZ BAYKA 10C 13 14 9,50 2 5 0,75 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 34 55 20,25 165,753 2339

18 8199 ROJBİN AKTEKİN 10C 10 11 7,25 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 30 27 23,25 164,530 2360

19 8175 FATMA AVCI 10C 15 13 11,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 5 5 3,75 32 47 20,25 162,958 2390

20 8195 ZAFER ATAŞ 10C 10 15 6,25 7 3 6,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 5 2,75 31 44 20,00 160,468 2446

21 8169 SEMANUR ÇARBOĞA 10C 10 7 8,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 4 4,00 26 22 20,50 159,565 2474

22 8194 ASYA KARAKAŞ 10C 12 12 9,00 4 5 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 6 2,50 28 45 16,75 155,878 2539

23 8180 İSLAM İNAN 10C 11 16 7,00 6 4 5,00 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 3 7 1,25 32 60 17,00 154,868 2567

24 8197 YOLDAŞ ÇALIŞ 10C 13 14 9,50 1 3 0,25 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 27 36 18,00 154,435 2573

25 816 BETÜL İŞLER 10C 11 14 7,50 4 5 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 4 5 2,75 31 45 19,75 154,383 2576

26 8138 HATİCE ERÇETİN 10C 12 14 8,50 3 7 1,25 4 5 2,75 2 3 1,25 3 15 -0,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 6 4 5,00 33 58 18,50 154,073 2581

27 8192 EDANUR YAMAN 10C 13 9 10,75 2 5 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 7 0,25 23 35 14,25 149,283 2676

28 8164 ROJDA ZEPAK 10C 6 10 3,50 6 2 5,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 30 15,50 148,853 2686



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10C

KATILIMLAR

29 8172 ESMA SULTAN KILIÇ 10C 9 12 6,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 8 -2,00 2 1 1,75 3 4 2,00 5 5 3,75 30 39 20,25 148,650 2692

30 8171 BELİNA İLGA 10C 11 11 8,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 7 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 23 37 13,75 147,040 2718

31 8188 ZEHRA ÖZYOLCU 10C 8 12 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 8 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 24 35 15,25 145,643 2746

32 2793 YUNUS TANGÜÇ 10C 9 13 5,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 4 5 2,75 25 48 13,00 143,350 2778

33 552 ELİF YAVUZ 10C 10 19 5,25 2 5 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 12 1,00 2 5 0,75 5 4 4,00 27 53 13,75 142,380 2792

34 8170 ADEM DAĞ 10C 11 17 6,75 1 7 -0,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 21 56 7,00 129,918 2996

35 8177 İZZET UĞUR 10C 8 22 2,50 0 7 -1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 17 41 6,75 118,428 3139

36 8190 VURKAN ALIŞ 10C 1 26 -5,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 18 97 -6,25
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 8215 FATMA GÜMÜŞ 10D 21 8 19,00 8 1 7,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 7 2 6,50 10 0 10,00 8 2 7,50 72 21 66,75 301,558 329

2 8241 HÜSEYİN ASLAN 10D 22 8 20,00 8 2 7,50 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 2 5 0,75 5 5 3,75 55 39 45,25 251,693 838

3 8231 YASEMİN ÇELEBİ 10D 14 11 11,25 4 6 2,50 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 11 12 8,00 5 5 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 58 45 46,75 243,323 965

4 8237 FATMA DEMİR 10D 16 5 14,75 3 5 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 8 4,00 4 2 3,50 5 1 4,75 7 3 6,25 48 28 41,00 227,178 1207

5 8208 MERVE ATASEVEN 10D 18 10 15,50 5 5 3,75 1 7 -0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 10 2,50 4 5 2,75 5 3 4,25 5 5 3,75 51 47 39,25 221,363 1314

6 0 HELİN SAYIN 10D 15 6 13,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 7 9 4,75 4 4 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 45 30 37,50 219,458 1336

7 8223 FATMANUR KELEŞ 10D 17 6 15,50 5 4 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 4 5,00 45 30 37,50 217,998 1363

8 8221 ELİF ATASEVEN 10D 18 12 15,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 6 7 4,25 2 4 1,00 5 2 4,50 5 5 3,75 44 39 34,25 214,970 1406

9 8227 HACER RÜZGAR 10D 17 8 15,00 7 1 6,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 8 2,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 4 5,00 44 32 36,00 212,735 1439

10 8204 MEDİNE TEKİN 10D 16 14 12,50 6 4 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 42 35 33,25 201,048 1655

11 8213 BÜŞRA ÖZER 10D 20 10 17,50 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 6 14 2,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 8 0,00 41 62 25,50 198,500 1697

12 8216 AZRA IŞIK 10D 12 11 9,25 5 5 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 7 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 6 4 5,00 42 38 32,50 196,290 1737

13 8211 ECEM KILIN 10D 18 12 15,00 7 3 6,25 2 8 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 18 0,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 5 5 3,75 46 66 29,50 194,965 1757

14 8229 FURKAN SÖYLEMEZ 10D 13 8 11,00 6 4 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 9 1,75 1 4 0,00 4 2 3,50 5 4 4,00 39 33 30,75 192,308 1801

15 8203 MEDİNE TAŞ 10D 15 10 12,50 6 3 5,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 13 -0,25 4 4 3,00 4 4 3,00 6 4 5,00 44 47 32,25 192,178 1802

16 8205 SEMANUR CANGİR 10D 15 8 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 7 1,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 7 2 6,50 37 32 29,00 191,115 1828

17 8242 ÖZGE KÖÇER 10D 13 11 10,25 5 4 4,00 2 7 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 0 6 -1,50 0 7 -1,75 3 7 1,25 37 51 24,25 189,488 1861

18 8234 EZGİ DOĞAN 10D 17 8 15,00 3 6 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 6 0,50 34 33 25,75 187,948 1886

19 8233 BURCU TAŞDEMİR 10D 14 11 11,25 5 4 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 3 1,25 5 3 4,25 5 5 3,75 41 43 30,25 187,810 1891

20 8222 ÖMER ACAR 10D 13 16 9,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 18 1,50 3 6 1,50 2 6 0,50 4 3 3,25 42 62 26,50 178,778 2082

21 8226 DİCLE KARADENİZ 10D 17 13 13,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 6 4 5,00 36 45 24,75 177,260 2113

22 8209 DİLEK KARADENİZ 10D 14 11 11,25 6 4 5,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 4 5 2,75 34 39 24,25 175,625 2145

23 8214 BERİVAN BAYSOY 10D 14 6 12,50 3 5 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 6 4 5,00 33 37 23,75 172,380 2207

24 8210 NAZAR HAYAT 10D 12 14 8,50 4 5 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 10 0,50 2 6 0,50 5 2 4,50 3 6 1,50 36 48 24,00 169,265 2277

25 8202 BÜNYAMİN GÜLTEPE 10D 11 11 8,25 5 5 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 27 30 19,50 163,775 2375

26 8106 HÜSNA AKBULUT 10D 12 7 10,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 26 30 18,50 162,163 2407

27 8219 SEYİD MUHAMMED ÇELİK 10D 15 13 11,75 4 6 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 16 -1,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 32 57 17,75 159,898 2465

28 8217 SAMET TAR AN 10D 15 15 11,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 29 49 16,75 157,645 2514



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10D

KATILIMLAR

29 8225 İSMET DEMİRKOL 10D 17 9 14,75 0 7 -1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 16 -3,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 27 50 14,50 152,945 2609

30 8220 YUSUF UĞUZ 10D 11 9 8,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 14 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 29 48 17,00 152,388 2616

31 0 CİHAN TİMUÇİN 10D 9 14 5,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 9 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 23 41 12,75 143,353 2777

32 8239 ADAR KARAKUZU 10D 12 17 7,75 3 7 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 16 -1,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 2 7 0,25 27 59 12,25 139,420 2852

33 8218 MEHMET EMRE TEMEL 10D 11 16 7,00 2 7 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 8 0,00 27 59 12,25 139,265 2857

34 8224 GAMZESAĞLAM 10D 10 6 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 24 10,00 132,545 2959

35 8228 KEZİBAN ARİN 10D 7 15 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 12 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 24 48 12,00 128,715 3012
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 8258 NİSA HALLAÇ 10E 21 9 18,75 7 1 6,75 1 7 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 4 6,00 6 4 5,00 3 0 3,00 6 4 5,00 59 31 51,25 263,458 687

2 2622 H KÜBRA ERİM 10E 23 4 22,00 6 4 5,00 2 5 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 13 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 5 5 3,75 57 39 47,25 255,835 787

3 8246 ZEYNEP ÇETİN 10E 23 5 21,75 6 4 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 5 4 4,00 4 2 3,50 7 3 6,25 58 31 50,25 255,825 788

4 8252 SADENUR ALPHAN 10E 19 2 18,50 5 3 4,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 6 4 5,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 47 21 41,75 241,145 997

5 8250 MUHAMMED SARI 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 7 5,25 3 7 1,25 5 5 3,75 5 5 3,75 56 48 44,00 238,820 1021

6 8262 MİZGİN YILDIRIM 10E 18 12 15,00 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 8 20 3,00 5 5 3,75 4 6 2,50 6 4 5,00 60 58 45,50 235,053 1088

7 8276 ESMA NUR ÇINAR 10E 20 6 18,50 6 3 5,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 12 2,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 9 1 8,75 52 35 43,25 234,783 1091

8 8278 YASEMİN EREN 10E 17 7 15,25 6 2 5,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 8 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 4 3 3,25 46 35 37,25 224,645 1250

9 8247 SONGÜL ULUTEKİN 10E 15 9 12,75 8 1 7,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 9 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 8 1 7,75 51 26 44,50 224,263 1262

10 8243 BARAN DURMUŞ 10E 19 11 16,25 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 6 0,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 50 39 40,25 219,228 1339

11 8277 MERT OĞR* 10E 16 10 13,50 7 3 6,25 4 2 3,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 11 0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 3 4,25 47 38 37,50 207,640 1538

12 8261 ABDULSAMED KELEŞ 10E 19 11 16,25 7 3 6,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 14 0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 5 5 3,75 46 52 33,00 204,663 1589

13 8248 EMRE ARGIN 10E 11 6 9,50 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 7 2,25 7 2 6,50 4 2 3,50 8 1 7,75 43 26 36,50 201,005 1656

14 8267 HALİL BARIŞ 10E 18 11 15,25 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 3 5 1,75 3 7 1,25 6 4 5,00 46 53 32,75 199,510 1683

15 8260 EYÜP ÇALIŞ 10E 14 8 12,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 8 2,00 3 4 2,00 4 3 3,25 5 4 4,00 40 37 30,75 194,768 1760

16 8265 İSMAİL BULAN 10E 15 9 12,75 7 3 6,25 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 10 -0,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 6 4 5,00 44 46 32,50 193,410 1784

17 8264 ÇİKOLATA MANYAĞI 10E 14 12 11,00 5 4 4,00 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 12 3,00 0 8 -2,00 0 5 -1,25 3 7 1,25 39 57 24,75 184,885 1950

18 8251 İREM İLHAN 10E 15 8 13,00 5 5 3,75 2 6 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 0 1 -0,25 8 2 7,50 37 36 28,00 184,830 1952

19 8249 BEYZANUR DİNLER 10E 16 7 14,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 38 44 27,00 182,673 2006

20 8254 MELEK ÜLÜTAŞ 10E 17 13 13,75 5 5 3,75 3 7 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 11 -0,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 40 55 26,25 182,428 2012

21 8272 BEYZA KAYA 10E 15 8 13,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 6 0,50 4 6 2,50 1 1 0,75 5 4 4,00 34 33 25,75 182,183 2014

22 8275 BERİVAN ÇETİN 10E 14 13 10,75 7 2 6,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 6 2 5,50 37 27 30,25 180,890 2042

23 8245 SAMİ KAYA 10E 13 16 9,00 9 1 8,75 1 7 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 37 41 26,75 173,770 2184

24 8259 FATMA AKDOĞAN 10E 10 8 8,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 6 1,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 4 3,00 30 27 23,25 169,040 2280

25 8280 BERFİN VAROL 10E 15 9 12,75 4 4 3,00 2 5 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 4 4,00 32 40 22,00 168,668 2287

26 8279 PINARÖZYOLCU 10E 10 8 8,00 6 3 5,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 6 1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 7 1,25 30 38 20,50 164,770 2356

27 8270 GÜLLİSTAN ALPHAN 10E 12 9 9,75 3 6 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 9 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 6 4 5,00 30 40 20,00 163,825 2371

28 8263 ZUHAL ÇARBOĞA 10E 12 13 8,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 8 9 5,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 7 1,25 27 55 13,25 163,043 2389



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (10 SINIF 1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

SINIF: 10E

KATILIMLAR

29 8244 REYYAN SAĞLAM 10E 12 14 8,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 10 1,50 3 5 1,75 1 2 0,50 4 5 2,75 31 50 18,50 160,670 2442

30 8281 ÖNDER YALÇIN 10E 9 20 4,00 1 8 -1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 13 2,75 4 6 2,50 2 5 0,75 4 6 2,50 34 67 17,25 152,150 2620

31 0 ÜNEYS TAŞDEMİR 10E 9 21 3,75 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 8 21 2,75 0 10 -2,50 1 8 -1,00 6 4 5,00 33 85 11,75 140,670 2824

32 8269 FATİH YILMAZ 10E 10 20 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 37 83 16,25 136,813 2903

33 8274 ÖZGEAYDİN 10E 8 13 4,75 4 6 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 7 1,25 24 46 12,50 131,873 2968

34 8255 NURSEL YILDIRIM 10E 9 14 5,50 1 9 -1,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 10 -2,50 0 8 -2,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 17 63 1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

KATILIMLAR

1 8082 AYŞENUR IŞIK 10A 25 5 23,75 20 6 18,50 11 4 10,00 18 4 17,00 74 19 69,25 323,128 1 1 1 1 198

2 8215 FATMA GÜMÜŞ 10D 21 8 19,00 16 2 15,50 10 7 8,25 25 4 24,00 72 21 66,75 301,558 1 2 2 2 329

3 8119 BERFİN SOYLU 10A 18 9 15,75 19 5 17,75 11 9 8,75 11 8 9,00 59 31 51,25 265,955 2 3 3 3 656

4 8191 FATMA GÖRER 10C 21 8 19,00 18 12 15,00 9 9 6,75 12 10 9,50 60 39 50,25 264,668 1 4 4 4 670

5 8258 NİSA HALLAÇ 10E 21 9 18,75 16 10 13,50 7 4 6,00 15 8 13,00 59 31 51,25 263,458 1 5 5 5 687

6 2622 H KÜBRA ERİM 10E 23 4 22,00 15 11 12,25 7 13 3,75 12 11 9,25 57 39 47,25 255,835 2 6 6 6 787

7 8246 ZEYNEP ÇETİN 10E 23 5 21,75 15 9 12,75 4 8 2,00 16 9 13,75 58 31 50,25 255,825 3 7 7 7 788

8 8128 BERFİN KARTAL 10B 20 6 18,50 7 1 6,75 8 4 7,00 15 7 13,25 50 18 45,50 253,478 1 8 8 8 814

9 8241 HÜSEYİN ASLAN 10D 22 8 20,00 17 10 14,50 7 8 5,00 9 13 5,75 55 39 45,25 251,693 2 9 9 9 838

10 8282 HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 10B 18 11 15,25 20 4 19,00 6 14 2,50 17 9 14,75 61 38 51,50 246,300 2 10 10 10 920

11 8231 YASEMİN ÇELEBİ 10D 14 11 11,25 14 14 10,50 11 12 8,00 19 8 17,00 58 45 46,75 243,323 3 11 11 11 965

12 8157 SUDENAZ TEMEL 10B 16 6 14,50 17 6 15,50 6 8 4,00 16 8 14,00 55 28 48,00 241,735 3 12 12 12 986

13 8252 SADENUR ALPHAN 10E 19 2 18,50 14 5 12,75 6 4 5,00 8 10 5,50 47 21 41,75 241,145 4 13 13 13 997

14 8150 AYŞENUR DURUR 10B 18 9 15,75 6 7 4,25 9 9 6,75 17 7 15,25 50 32 42,00 239,193 4 14 14 14 1017

15 8250 MUHAMMED SARI 10E 18 12 15,00 18 12 15,00 7 7 5,25 13 17 8,75 56 48 44,00 238,820 5 15 15 15 1021

16 8262 MİZGİN YILDIRIM 10E 18 12 15,00 19 11 16,25 8 20 3,00 15 15 11,25 60 58 45,50 235,053 6 16 16 16 1088

17 8276 ESMA NUR ÇINAR 10E 20 6 18,50 14 6 12,50 5 12 2,00 13 11 10,25 52 35 43,25 234,783 7 17 17 17 1091

18 8284 MERYEM BİÇER 10B 12 2 11,50 12 7 10,25 9 5 7,75 13 6 11,50 46 20 41,00 231,858 5 18 18 18 1133

19 8118 EYYÜP METİN 10A 18 7 16,25 22 6 20,50 3 8 1,00 9 14 5,50 52 35 43,25 228,138 3 19 19 19 1193

20 8237 FATMA DEMİR 10D 16 5 14,75 10 9 7,75 6 8 4,00 16 6 14,50 48 28 41,00 227,178 4 20 20 20 1207

21 8278 YASEMİN EREN 10E 17 7 15,25 13 9 10,75 7 8 5,00 9 11 6,25 46 35 37,25 224,645 8 21 21 21 1250

22 8247 SONGÜL ULUTEKİN 10E 15 9 12,75 18 5 16,75 4 9 1,75 14 3 13,25 51 26 44,50 224,263 9 22 22 22 1262

23 8165 SEMANUR ALTAY 10C 19 10 16,50 11 5 9,75 7 17 2,75 14 15 10,25 51 47 39,25 224,250 2 23 23 23 1263

24 8208 MERVE ATASEVEN 10D 18 10 15,50 14 14 10,50 5 10 2,50 14 13 10,75 51 47 39,25 221,363 5 24 24 24 1314

25 8238 BARAN YAVUZ 10A 23 6 21,50 12 13 8,75 2 8 0,00 9 12 6,00 46 39 36,25 221,040 4 25 25 25 1318

26 0 HELİN SAYIN 10D 15 6 13,50 8 9 5,75 7 9 4,75 15 6 13,50 45 30 37,50 219,458 6 26 26 26 1336

27 8243 BARAN DURMUŞ 10E 19 11 16,25 16 14 12,50 2 6 0,50 13 8 11,00 50 39 40,25 219,228 10 27 27 27 1339

28 8086 TÜLAY KILIÇTUTAN 10A 19 10 16,50 19 9 16,75 3 10 0,50 9 13 5,75 50 42 39,50 219,138 5 28 28 28 1342

29 8114 ÜMMÜGÜLSÜ  ALTÜNAY10A 16 10 13,50 17 9 14,75 5 9 2,75 11 10 8,50 49 38 39,50 218,908 6 29 29 29 1347

30 8150 NAZAR KARANCİ 10C 19 8 17,00 15 6 13,50 5 10 2,50 5 9 2,75 44 33 35,75 218,498 3 30 30 30 1354

31 8223 FATMANUR KELEŞ 10D 17 6 15,50 13 9 10,75 4 6 2,50 11 9 8,75 45 30 37,50 217,998 7 31 31 31 1363

32 8108 BUSE YAVUZ 10A 22 8 20,00 10 14 6,50 4 8 2,00 6 7 4,25 42 37 32,75 216,558 7 32 32 32 1386

33 8221 ELİF ATASEVEN 10D 18 12 15,00 8 9 5,75 6 7 4,25 12 11 9,25 44 39 34,25 214,970 8 33 33 33 1406

34 8227 HACER RÜZGAR 10D 17 8 15,00 14 6 12,50 4 8 2,00 9 10 6,50 44 32 36,00 212,735 9 34 34 34 1439

35 8285 ZİLAN LAÇİN 10C 14 11 11,25 10 8 8,00 9 10 6,50 11 13 7,75 44 42 33,50 212,390 4 35 35 35 1445

36 8154 BÜŞRA ATABAY 10B 13 10 10,50 10 5 8,75 7 7 5,25 13 7 11,25 43 29 35,75 211,375 6 36 36 36 1464

37 8087 MERVE ACAR 10A 20 10 17,50 16 14 12,50 5 15 1,25 7 21 1,75 48 60 33,00 210,225 8 37 37 37 1488

38 8168 MERT YAVUZ 10C 12 5 10,75 12 9 9,75 7 9 4,75 13 15 9,25 44 38 34,50 208,153 5 38 38 38 1528

39 8277 MERT OĞR* 10E 16 10 13,50 18 6 16,50 3 11 0,25 10 11 7,25 47 38 37,50 207,640 11 39 39 39 1538

40 8161 GÜLDEN A 10B 14 8 12,00 8 7 6,25 5 7 3,25 14 5 12,75 41 27 34,25 205,205 7 40 40 40 1580

41 8261 ABDULSAMED KELEŞ 10E 19 11 16,25 13 11 10,25 4 14 0,50 10 16 6,00 46 52 33,00 204,663 12 41 41 41 1589

42 8088 LEYLA ZANA ÇAKIR 10A 14 12 11,00 14 11 11,25 6 8 4,00 10 13 6,75 44 44 33,00 203,768 9 42 42 42 1599

43 8091 FATMA BETÜL İLGA 10A 18 7 16,25 12 8 10,00 2 12 -1,00 13 14 9,50 45 41 34,75 203,408 10 43 43 43 1603

44 8124 AHMET BİL R 10B 19 7 17,25 12 9 9,75 1 3 0,25 7 13 3,75 39 32 31,00 202,158 8 44 44 44 1629

45 8198 ADARCAN TULAY 10C 18 12 15,00 20 10 17,50 0 12 -3,00 12 15 8,25 50 49 37,75 201,698 6 45 45 45 1641

46 8204 MEDİNE TEKİN 10D 16 14 12,50 15 8 13,00 3 5 1,75 8 8 6,00 42 35 33,25 201,048 10 46 46 46 1655

47 8248 EMRE ARGIN 10E 11 6 9,50 9 8 7,00 4 7 2,25 19 5 17,75 43 26 36,50 201,005 13 47 47 47 1656

48 8267 HALİL BARIŞ 10E 18 11 15,25 13 13 9,75 3 13 -0,25 12 16 8,00 46 53 32,75 199,510 14 48 48 48 1683
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

KATILIMLAR

49 8120 YASEMİN IŞIK 10A 16 14 12,50 18 12 15,00 4 15 0,25 9 10 6,50 47 51 34,25 198,758 11 49 49 49 1692

50 8213 BÜŞRA ÖZER 10D 20 10 17,50 11 14 7,50 6 14 2,50 4 24 -2,00 41 62 25,50 198,500 11 50 50 50 1697

51 8201 YAĞMUR KARAKUZU 10C 16 12 13,00 15 14 11,50 4 12 1,00 10 12 7,00 45 50 32,50 198,120 7 51 51 51 1704

52 8153 KÜBRA KAYA 10B 18 10 15,50 9 9 6,75 3 8 1,00 9 11 6,25 39 38 29,50 197,018 9 52 52 52 1721

53 8216 AZRA IŞIK 10D 12 11 9,25 13 12 10,00 5 7 3,25 12 8 10,00 42 38 32,50 196,290 12 53 53 53 1737

54 8145 ZEYNEP 10B 14 11 11,25 10 9 7,75 4 6 2,50 11 4 10,00 39 30 31,50 196,123 10 54 54 54 1740

55 8176 CENNET 10C 20 8 18,00 10 9 7,75 4 14 0,50 34 31 26,25 194,980 8 55 55 55 1756

56 8211 ECEM KILIN 10D 18 12 15,00 14 16 10,00 5 18 0,50 9 20 4,00 46 66 29,50 194,965 13 56 56 56 1757

57 8260 EYÜP ÇALIŞ 10E 14 8 12,00 10 10 7,50 4 8 2,00 12 11 9,25 40 37 30,75 194,768 15 57 57 57 1760

58 8102 ZEHRA DAŞ 10A 14 6 12,50 15 5 13,75 1 4 0,00 7 3 6,25 37 18 32,50 194,338 12 58 58 58 1766

59 8085 İKBAL ARAZ 10A 15 13 11,75 10 13 6,75 6 7 4,25 6 7 4,25 37 40 27,00 193,678 13 59 59 59 1778

60 8265 İSMAİL BULAN 10E 15 9 12,75 17 12 14,00 2 10 -0,50 10 15 6,25 44 46 32,50 193,410 16 60 60 60 1784

61 8127 ZEYNEP ADIR 10B 20 9 17,75 9 19 4,25 0 5 -1,25 10 8 8,00 39 41 28,75 193,235 11 61 61 61 1788

62 8229 FURKAN SÖYLEMEZ 10D 13 8 11,00 12 6 10,50 4 9 1,75 10 10 7,50 39 33 30,75 192,308 14 62 62 62 1801

63 8203 MEDİNE TAŞ 10D 15 10 12,50 12 12 9,00 3 13 -0,25 14 12 11,00 44 47 32,25 192,178 15 63 63 63 1802

64 8205 SEMANUR CANGİR 10D 15 8 13,00 8 6 6,50 3 7 1,25 11 11 8,25 37 32 29,00 191,115 16 64 64 64 1828

65 8113 AZAD DEMIR 10A 18 9 15,75 11 15 7,25 1 5 -0,25 7 7 5,25 37 36 28,00 190,903 14 65 65 65 1835

66 8200 MELİK BİÇER 10C 14 16 10,00 20 10 17,50 1 4 0,00 10 17 5,75 45 47 33,25 190,863 9 66 66 66 1837

67 8242 ÖZGE KÖÇER 10D 13 11 10,25 14 14 10,50 7 6 5,50 3 20 -2,00 37 51 24,25 189,488 17 67 67 67 1861

68 8234 EZGİ DOĞAN 10D 17 8 15,00 10 10 7,50 2 5 0,75 5 10 2,50 34 33 25,75 187,948 18 68 68 68 1886

69 8233 BURCU TAŞDEMİR 10D 14 11 11,25 12 11 9,25 3 10 0,50 12 11 9,25 41 43 30,25 187,810 19 69 69 69 1891

70 88097 NURDOĞDU UĞURLU 10A 17 11 14,25 11 12 8,00 2 12 -1,00 11 13 7,75 41 48 29,00 187,295 15 70 70 70 1898

71 8150 ELİF SARA 10B 17 12 14,00 12 9 9,75 5 16 1,00 5 16 1,00 39 53 25,75 186,885 12 71 71 71 1913

72 8174 ŞEYMA TORO 10C 17 6 15,50 17 9 14,75 0 11 -2,75 3 5 1,75 37 31 29,25 186,500 10 72 72 72 1921

73 8090 ERCAN DEMİR 10A 15 15 11,25 10 19 5,25 7 16 3,00 11 18 6,50 43 68 26,00 186,463 16 73 73 73 1923

74 8193 BÜŞRA TEKDEMİR 10C 17 13 13,75 10 10 7,50 2 8 0,00 9 11 6,25 38 42 27,50 186,225 11 74 74 74 1927

75 8185 ŞEYDA KARANCİ 10C 15 13 11,75 14 15 10,25 9 6 7,50 38 34 29,50 186,128 12 75 75 75 1929

76 8125 TUĞBA ULUS 10B 16 14 12,50 13 14 9,50 4 8 2,00 6 18 1,50 39 54 25,50 186,040 13 76 76 76 1930

77 8264 ÇİKOLATA MANYAĞI 10E 14 12 11,00 16 13 12,75 6 12 3,00 3 20 -2,00 39 57 24,75 184,885 17 77 77 77 1950

78 8251 İREM İLHAN 10E 15 8 13,00 12 16 8,00 2 9 -0,25 8 3 7,25 37 36 28,00 184,830 18 78 78 78 1952

79 8092 BERAT KAPAN 10A 11 13 7,75 16 8 14,00 1 2 0,50 11 5 9,75 39 28 32,00 184,215 17 79 79 79 1967

80 8142 HALİL EMİR UÇAR 10B 18 11 15,25 13 16 9,00 1 10 -1,50 8 16 4,00 40 53 26,75 183,818 14 80 80 80 1980

81 8147 ŞEBNEM ÖZDEMİR 10B 15 7 13,25 10 8 8,00 1 5 -0,25 8 9 5,75 34 29 26,75 182,958 15 81 81 81 1999

82 8249 BEYZANUR DİNLER 10E 16 7 14,25 11 11 8,25 2 13 -1,25 9 13 5,75 38 44 27,00 182,673 19 82 82 82 2006

83 8166 MUSTAFA TEMEL 10C 15 13 11,75 13 16 9,00 3 15 -0,75 12 12 9,00 43 56 29,00 182,605 13 83 83 83 2008

84 8254 MELEK ÜLÜTAŞ 10E 17 13 13,75 16 14 12,50 2 11 -0,75 5 17 0,75 40 55 26,25 182,428 20 84 84 84 2012

85 8272 BEYZA KAYA 10E 15 8 13,00 7 8 5,00 2 6 0,50 10 11 7,25 34 33 25,75 182,183 21 85 85 85 2014

86 8182 NEHİR TEMEL 10C 14 16 10,00 16 14 12,50 2 7 0,25 9 12 6,00 41 49 28,75 181,908 14 86 86 86 2018

87 8184 ZELAL HAYAT 10C 16 11 13,25 15 12 12,00 1 7 -0,75 4 8 2,00 36 38 26,50 181,690 15 87 87 87 2021

88 8137 İREM DEMİR 10B 12 10 9,50 7 13 3,75 6 7 4,25 9 11 6,25 34 41 23,75 181,685 16 88 88 88 2022

89 8162 TANER ORAL 10C 18 10 15,50 10 15 6,25 1 10 -1,50 8 11 5,25 37 46 25,50 181,423 16 89 89 89 2029

90 8275 BERİVAN ÇETİN 10E 14 13 10,75 16 3 15,25 0 7 -1,75 7 4 6,00 37 27 30,25 180,890 22 90 90 90 2042

91 0 İREM GÖKCEK 10A 15 9 12,75 14 15 10,25 1 5 -0,25 6 12 3,00 36 41 25,75 180,305 18 91 91 91 2052

92 8093 HAVİN PİLGE 10A 16 10 13,50 12 16 8,00 2 5 0,75 5 18 0,50 35 49 22,75 178,803 19 92 92 92 2080

93 8222 ÖMER ACAR 10D 13 16 9,00 14 13 10,75 6 18 1,50 9 15 5,25 42 62 26,50 178,778 20 93 93 93 2082

94 8226 DİCLE KARADENİZ 10D 17 13 13,75 7 9 4,75 2 12 -1,00 10 11 7,25 36 45 24,75 177,260 21 94 94 94 2113

95 8235 BÜŞRA PİLGE 10A 18 7 16,25 9 15 5,25 1 9 -1,25 6 17 1,75 34 48 22,00 176,873 20 95 95 95 2118

96 8209 DİLEK KARADENİZ 10D 14 11 11,25 13 9 10,75 2 7 0,25 5 12 2,00 34 39 24,25 175,625 22 96 96 96 2145
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

KATILIMLAR

97 8155 LEYLA DEMİR 10B 11 12 8,00 12 11 9,25 6 10 3,50 6 16 2,00 35 49 22,75 175,080 17 97 97 97 2156

98 8094 GİZEM NARMAN 10A 13 12 10,00 14 12 11,00 1 4 0,00 6 6 4,50 34 34 25,50 174,515 21 98 98 98 2165

99 8245 SAMİ KAYA 10E 13 16 9,00 17 11 14,25 2 10 -0,50 5 4 4,00 37 41 26,75 173,770 23 99 99 99 2184

100 8214 BERİVAN BAYSOY 10D 14 6 12,50 11 11 8,25 1 9 -1,25 7 11 4,25 33 37 23,75 172,380 23 100 100 100 2207

101 8159 VEYSEL YOLCU 10B 16 9 13,75 11 15 7,25 1 8 -1,00 5 13 1,75 33 45 21,75 171,885 18 101 101 101 2216

102 8210 NAZAR HAYAT 10D 12 14 8,50 11 10 8,50 3 10 0,50 10 14 6,50 36 48 24,00 169,265 24 102 102 102 2277

103 8259 FATMA AKDOĞAN 10E 10 8 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 11 8 9,00 30 27 23,25 169,040 24 103 103 103 2280

104 8103 YAĞMUR TEMEL 10A 12 12 9,00 12 12 9,00 2 3 1,25 5 9 2,75 31 36 22,00 168,900 22 104 104 104 2283

105 8280 BERFİN VAROL 10E 15 9 12,75 11 13 7,75 0 6 -1,50 6 12 3,00 32 40 22,00 168,668 25 105 105 105 2287

106 8149 YUSUF  KELEŞ 10B 10 14 6,50 8 11 5,25 5 9 2,75 11 11 8,25 34 45 22,75 168,620 19 106 106 106 2290

107 8084 GÜLTEKİN BAHAR 10A 11 12 8,00 8 10 5,50 6 8 4,00 4 12 1,00 29 42 18,50 167,620 23 107 107 107 2304

108 8130 ORHAN KOÇAK 10B 15 8 13,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 4 8 2,00 28 30 20,50 167,610 20 108 108 108 2305

109 8098 ABDULLAH YILDIZ 10A 14 14 10,50 10 16 6,00 2 13 -1,25 11 11 8,25 37 54 23,50 166,945 24 109 109 109 2315

110 8121 HÜSNA YAZ 10A 15 13 11,75 9 13 5,75 2 7 0,25 5 14 1,50 31 47 19,25 166,055 25 110 110 110 2332

111 8186 YAVUZ BAYKA 10C 13 14 9,50 12 14 8,50 4 12 1,00 5 15 1,25 34 55 20,25 165,753 17 111 111 111 2339

112 8095 BARIŞ YEĞİN 10A 14 13 10,75 11 14 7,50 3 14 -0,50 6 10 3,50 34 51 21,25 165,718 26 112 112 112 2340

113 8148 MUHAMMED İŞLEYEN 10B 15 14 11,50 12 13 8,75 2 12 -1,00 6 18 1,50 35 57 20,75 165,135 21 113 113 113 2347

114 8279 PINARÖZYOLCU 10E 10 8 8,00 13 10 10,50 3 6 1,50 4 14 0,50 30 38 20,50 164,770 26 114 114 114 2356

115 8199 ROJBİN AKTEKİN 10C 10 11 7,25 16 7 14,25 1 4 0,00 3 5 1,75 30 27 23,25 164,530 18 115 115 115 2360

116 8135 SAADET BİÇER 10B 15 14 11,50 8 13 4,75 2 7 0,25 6 15 2,25 31 49 18,75 164,325 22 116 116 116 2362

117 8270 GÜLLİSTAN ALPHAN 10E 12 9 9,75 6 16 2,00 3 9 0,75 9 6 7,50 30 40 20,00 163,825 27 117 117 117 2371

118 8122 ROJDA ÇAKIR 10B 10 17 5,75 14 13 10,75 5 10 2,50 6 16 2,00 35 56 21,00 163,788 23 118 118 118 2373

119 8123 HATİCE ARSLAN 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 5 16 1,00 6 12 3,00 30 44 19,00 163,780 24 119 119 119 2374

120 8202 BÜNYAMİN GÜLTEPE 10D 11 11 8,25 11 10 8,50 3 5 1,75 2 4 1,00 27 30 19,50 163,775 25 120 120 120 2375

121 8263 ZUHAL ÇARBOĞA 10E 12 13 8,75 2 16 -2,00 8 9 5,75 5 17 0,75 27 55 13,25 163,043 28 121 121 121 2389

122 8175 FATMA AVCI 10C 15 13 11,75 8 18 3,50 0 5 -1,25 9 11 6,25 32 47 20,25 162,958 19 122 122 122 2390

123 8106 HABİP LEVENT 10A 12 15 8,25 12 17 7,75 3 8 1,00 6 11 3,25 33 51 20,25 162,785 27 123 123 123 2395

124 8106 HÜSNA AKBULUT 10D 12 7 10,25 9 9 6,75 2 6 0,50 3 8 1,00 26 30 18,50 162,163 26 124 124 124 2407

125 8115 NEDİM AKBAY 10A 13 13 9,75 15 11 12,25 3 13 -0,25 3 21 -2,25 34 58 19,50 161,718 28 125 125 125 2421

126 8283 BETÜL DURUR 10B 13 14 9,50 9 11 6,25 2 5 0,75 6 15 2,25 30 45 18,75 161,630 25 126 126 126 2423

127 8111 SUAT NARÇİN 10A 7 15 3,25 14 16 10,00 5 10 2,50 11 16 7,00 37 57 22,75 161,408 29 127 127 127 2425

128 8143 ŞEVAL ARAS 10B 14 15 10,25 13 12 10,00 2 16 -2,00 5 7 3,25 34 50 21,50 160,930 26 128 128 128 2433

129 8244 REYYAN SAĞLAM 10E 12 14 8,50 7 14 3,50 4 10 1,50 8 12 5,00 31 50 18,50 160,670 29 129 129 129 2442

130 8126 MUHAMMED SARIGÜL 10B 10 14 6,50 12 13 8,75 5 12 2,00 5 11 2,25 32 50 19,50 160,638 27 130 130 130 2444

131 8195 ZAFER ATAŞ 10C 10 15 6,25 12 9 9,75 3 5 1,75 6 15 2,25 31 44 20,00 160,468 20 131 131 131 2446

132 8219 SEYİD MUHAMMED ÇELİK10D 15 13 11,75 13 16 9,00 3 16 -1,00 1 12 -2,00 32 57 17,75 159,898 27 132 132 132 2465

133 8169 SEMANUR ÇARBOĞA 10C 10 7 8,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 6 8 4,00 26 22 20,50 159,565 21 133 133 133 2474

134 8140 EDANUR ÇAKAR 10B 14 14 10,50 12 15 8,25 4 17 -0,25 4 20 -1,00 34 66 17,50 158,753 28 134 134 134 2491

135 8217 SAMET TAR AN 10D 15 15 11,25 8 11 5,25 3 14 -0,50 3 9 0,75 29 49 16,75 157,645 28 135 135 135 2514

136 8139 BERAT MÜNAS 10B 16 13 12,75 9 16 5,00 2 15 -1,75 5 16 1,00 32 60 17,00 157,625 29 136 136 136 2516

137 8286 RUKEN BEDİR 10B 11 16 7,00 15 10 12,50 2 13 -1,25 7 13 3,75 35 52 22,00 157,345 30 137 137 137 2520

138 8112 MUSA İNCİ 10A 16 14 12,50 10 20 5,00 2 23 -3,75 10 15 6,25 38 72 20,00 156,750 30 138 138 138 2527

139 8194 ASYA KARAKAŞ 10C 12 12 9,00 10 14 6,50 2 6 0,50 4 13 0,75 28 45 16,75 155,878 22 139 139 139 2539

140 8180 İSLAM İNAN 10C 11 16 7,00 14 15 10,25 3 7 1,25 4 22 -1,50 32 60 17,00 154,868 23 140 140 140 2567

141 8197 YOLDAŞ ÇALIŞ 10C 13 14 9,50 11 10 8,50 0 5 -1,25 3 7 1,25 27 36 18,00 154,435 24 141 141 141 2573

142 816 BETÜL İŞLER 10C 11 14 7,50 13 12 10,00 1 8 -1,00 6 11 3,25 31 45 19,75 154,383 25 142 142 142 2576

143 8138 HATİCE ERÇETİN 10C 12 14 8,50 9 15 5,25 3 15 -0,75 9 14 5,50 33 58 18,50 154,073 26 143 143 143 2581

144 8225 İSMET DEMİRKOL 10D 17 9 14,75 6 14 2,50 1 16 -3,00 3 11 0,25 27 50 14,50 152,945 29 144 144 144 2609
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

KATILIMLAR

145 8220 YUSUF UĞUZ 10D 11 9 8,75 8 13 4,75 3 14 -0,50 7 12 4,00 29 48 17,00 152,388 30 145 145 145 2616

146 8281 ÖNDER YALÇIN 10E 9 20 4,00 9 17 4,75 6 13 2,75 10 17 5,75 34 67 17,25 152,150 30 146 146 146 2620

147 8158 MMUSTAFA AYDIN 10B 7 8 5,00 11 4 10,00 3 13 -0,25 8 10 5,50 29 35 20,25 152,018 31 147 147 147 2622

148 8132 AMİNE TAŞDEMİR 10B 12 18 7,50 7 23 1,25 6 14 2,50 7 18 2,50 32 73 13,75 151,800 32 148 148 148 2627

149 8117 MELEK FİLİZ 10A 10 9 7,75 8 13 4,75 2 7 0,25 7 14 3,50 27 43 16,25 150,975 31 149 149 149 2647

150 8110 DİLARA YOLCU 10A 9 9 6,75 11 12 8,00 0 4 -1,00 6 4 5,00 26 29 18,75 150,358 32 150 150 150 2661

151 8160 RABİA ÇARBOĞA 10B 13 10 10,50 6 10 3,50 0 7 -1,75 5 6 3,50 24 33 15,75 149,818 33 151 151 151 2667

152 8192 EDANUR YAMAN 10C 13 9 10,75 8 12 5,00 0 5 -1,25 2 9 -0,25 23 35 14,25 149,283 27 152 152 152 2676

153 8164 ROJDA ZEPAK 10C 6 10 3,50 11 15 7,25 3 0 3,00 3 5 1,75 23 30 15,50 148,853 28 153 153 153 2686

154 8172 ESMA SULTAN KILIÇ 10C 9 12 6,00 11 9 8,75 0 8 -2,00 10 10 7,50 30 39 20,25 148,650 29 154 154 154 2692

155 8136 SAMET ÖZALACA 10B 10 15 6,25 12 16 8,00 4 17 -0,25 7 18 2,50 33 66 16,50 147,150 34 155 155 155 2717

156 8171 BELİNA İLGA 10C 11 11 8,25 6 9 3,75 2 7 0,25 4 10 1,50 23 37 13,75 147,040 30 156 156 156 2718

157 8188 ZEHRA ÖZYOLCU 10C 8 12 5,00 9 6 7,50 3 8 1,00 4 9 1,75 24 35 15,25 145,643 31 157 157 157 2746

158 0 CİHAN TİMUÇİN 10D 9 14 5,50 6 12 3,00 4 9 1,75 4 6 2,50 23 41 12,75 143,353 31 158 158 158 2777

159 2793 YUNUS TANGÜÇ 10C 9 13 5,75 5 14 1,50 3 6 1,50 8 15 4,25 25 48 13,00 143,350 32 159 159 159 2778

160 552 ELİF YAVUZ 10C 10 19 5,25 6 13 2,75 4 12 1,00 7 9 4,75 27 53 13,75 142,380 33 160 160 160 2792

161 0 ÜNEYS TAŞDEMİR 10E 9 21 3,75 9 21 3,75 8 21 2,75 7 22 1,50 33 85 11,75 140,670 31 161 161 161 2824

162 8131 MUHAMMED ÜREN 10B 8 14 4,50 12 12 9,00 1 5 -0,25 3 7 1,25 24 38 14,50 139,485 35 162 162 162 2851

163 8239 ADAR KARAKUZU 10D 12 17 7,75 8 11 5,25 3 16 -1,00 4 15 0,25 27 59 12,25 139,420 32 163 163 163 2852

164 8218 MEHMET EMRE TEMEL 10D 11 16 7,00 9 15 5,25 3 14 -0,50 4 14 0,50 27 59 12,25 139,265 33 164 164 164 2857

165 8269 FATİH YILMAZ 10E 10 20 5,00 12 18 7,50 4 26 -2,50 11 19 6,25 37 83 16,25 136,813 32 165 165 165 2903

166 8089 MERCAN YARAR 10A 10 15 6,25 9 20 4,00 2 11 -0,75 3 6 1,50 24 52 11,00 134,125 33 166 166 166 2941

167 8129 MUHAMMED EMİN ÇA* AR10B 8 19 3,25 12 11 9,25 0 7 -1,75 8 15 4,25 28 52 15,00 133,063 36 167 167 167 2952

168 8224 GAMZESAĞLAM 10D 10 6 8,50 5 6 3,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 16 24 10,00 132,545 34 168 168 168 2959

169 8274 ÖZGEAYDİN 10E 8 13 4,75 10 13 6,75 1 10 -1,50 5 10 2,50 24 46 12,50 131,873 33 169 169 169 2968

170 8170 ADEM DAĞ 10C 11 17 6,75 5 17 0,75 3 11 0,25 2 11 -0,75 21 56 7,00 129,918 34 170 170 170 2996

171 8228 KEZİBAN ARİN 10D 7 15 3,25 8 12 5,00 2 12 -1,00 7 9 4,75 24 48 12,00 128,715 35 171 171 171 3012

172 8141 ENGİN UZUN 10B 12 18 7,50 5 22 -0,50 2 11 -0,75 3 9 0,75 22 60 7,00 128,295 37 172 172 172 3015

173 0 HÜSEYİN DEMİR 10A 8 16 4,00 9 13 5,75 1 9 -1,25 5 11 2,25 23 49 10,75 127,345 34 173 173 173 3035

174 8177 İZZET UĞUR 10C 8 22 2,50 5 14 1,50 0 1 -0,25 4 4 3,00 17 41 6,75 118,428 35 174 174 174 3139

175 8109 ZEYNEP CENGİZ 10A 2 13 -1,25 10 15 6,25 1 7 -0,75 6 18 1,50 19 53 5,75 107,365 35 175 175 175 3206

176 8255 NURSEL YILDIRIM 10E 9 14 5,50 5 21 -0,25 0 10 -2,50 3 18 -1,50 17 63 1,25

177 0 0 0 0,00

178 0 0 0 0,00

179 0 0 0 0,00

180 8190 VURKAN ALIŞ 10C 1 26 -5,50 5 23 -0,75 5 25 -1,25 7 23 1,25 18 97 -6,25

181 223 *E* U*  *   * 10B 5 25 -1,25 3 27 -3,75 3 26 -3,50 4 26 -2,50 15 104 -11,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

KATILIMLAR
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00

2 0 0 0 0,00

3 0 0 0 0,00
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 8082 AYŞENUR IŞIK 10A 25 5 23,75 20 6 18,50 11 4 10,00 18 4 17,00 74 19 69,25 323,128 1 1 1 1 198

2 8119 BERFİN SOYLU 10A 18 9 15,75 19 5 17,75 11 9 8,75 11 8 9,00 59 31 51,25 265,955 2 3 3 3 656

3 8118 EYYÜP METİN 10A 18 7 16,25 22 6 20,50 3 8 1,00 9 14 5,50 52 35 43,25 228,138 3 19 19 19 1193

4 8238 BARAN YAVUZ 10A 23 6 21,50 12 13 8,75 2 8 0,00 9 12 6,00 46 39 36,25 221,040 4 25 25 25 1318

5 8086 TÜLAY KILIÇTUTAN 10A 19 10 16,50 19 9 16,75 3 10 0,50 9 13 5,75 50 42 39,50 219,138 5 28 28 28 1342

6 8114 ÜMMÜGÜLSÜ  ALTÜNAY10A 16 10 13,50 17 9 14,75 5 9 2,75 11 10 8,50 49 38 39,50 218,908 6 29 29 29 1347

7 8108 BUSE YAVUZ 10A 22 8 20,00 10 14 6,50 4 8 2,00 6 7 4,25 42 37 32,75 216,558 7 32 32 32 1386

8 8087 MERVE ACAR 10A 20 10 17,50 16 14 12,50 5 15 1,25 7 21 1,75 48 60 33,00 210,225 8 37 37 37 1488

9 8088 LEYLA ZANA ÇAKIR 10A 14 12 11,00 14 11 11,25 6 8 4,00 10 13 6,75 44 44 33,00 203,768 9 42 42 42 1599

10 8091 FATMA BETÜL İLGA 10A 18 7 16,25 12 8 10,00 2 12 -1,00 13 14 9,50 45 41 34,75 203,408 10 43 43 43 1603

11 8120 YASEMİN IŞIK 10A 16 14 12,50 18 12 15,00 4 15 0,25 9 10 6,50 47 51 34,25 198,758 11 49 49 49 1692

12 8102 ZEHRA DAŞ 10A 14 6 12,50 15 5 13,75 1 4 0,00 7 3 6,25 37 18 32,50 194,338 12 58 58 58 1766

13 8085 İKBAL ARAZ 10A 15 13 11,75 10 13 6,75 6 7 4,25 6 7 4,25 37 40 27,00 193,678 13 59 59 59 1778

14 8113 AZAD DEMIR 10A 18 9 15,75 11 15 7,25 1 5 -0,25 7 7 5,25 37 36 28,00 190,903 14 65 65 65 1835

15 88097 NURDOĞDU UĞURLU 10A 17 11 14,25 11 12 8,00 2 12 -1,00 11 13 7,75 41 48 29,00 187,295 15 70 70 70 1898

16 8090 ERCAN DEMİR 10A 15 15 11,25 10 19 5,25 7 16 3,00 11 18 6,50 43 68 26,00 186,463 16 73 73 73 1923

17 8092 BERAT KAPAN 10A 11 13 7,75 16 8 14,00 1 2 0,50 11 5 9,75 39 28 32,00 184,215 17 79 79 79 1967

18 0 İREM GÖKCEK 10A 15 9 12,75 14 15 10,25 1 5 -0,25 6 12 3,00 36 41 25,75 180,305 18 91 91 91 2052

19 8093 HAVİN PİLGE 10A 16 10 13,50 12 16 8,00 2 5 0,75 5 18 0,50 35 49 22,75 178,803 19 92 92 92 2080

20 8235 BÜŞRA PİLGE 10A 18 7 16,25 9 15 5,25 1 9 -1,25 6 17 1,75 34 48 22,00 176,873 20 95 95 95 2118

21 8094 GİZEM NARMAN 10A 13 12 10,00 14 12 11,00 1 4 0,00 6 6 4,50 34 34 25,50 174,515 21 98 98 98 2165

22 8103 YAĞMUR TEMEL 10A 12 12 9,00 12 12 9,00 2 3 1,25 5 9 2,75 31 36 22,00 168,900 22 104 104 104 2283

23 8084 GÜLTEKİN BAHAR 10A 11 12 8,00 8 10 5,50 6 8 4,00 4 12 1,00 29 42 18,50 167,620 23 107 107 107 2304

24 8098 ABDULLAH YILDIZ 10A 14 14 10,50 10 16 6,00 2 13 -1,25 11 11 8,25 37 54 23,50 166,945 24 109 109 109 2315

25 8121 HÜSNA YAZ 10A 15 13 11,75 9 13 5,75 2 7 0,25 5 14 1,50 31 47 19,25 166,055 25 110 110 110 2332

26 8095 BARIŞ YEĞİN 10A 14 13 10,75 11 14 7,50 3 14 -0,50 6 10 3,50 34 51 21,25 165,718 26 112 112 112 2340

27 8106 HABİP LEVENT 10A 12 15 8,25 12 17 7,75 3 8 1,00 6 11 3,25 33 51 20,25 162,785 27 123 123 123 2395

28 8115 NEDİM AKBAY 10A 13 13 9,75 15 11 12,25 3 13 -0,25 3 21 -2,25 34 58 19,50 161,718 28 125 125 125 2421

29 8111 SUAT NARÇİN 10A 7 15 3,25 14 16 10,00 5 10 2,50 11 16 7,00 37 57 22,75 161,408 29 127 127 127 2425

30 8112 MUSA İNCİ 10A 16 14 12,50 10 20 5,00 2 23 -3,75 10 15 6,25 38 72 20,00 156,750 30 138 138 138 2527

31 8117 MELEK FİLİZ 10A 10 9 7,75 8 13 4,75 2 7 0,25 7 14 3,50 27 43 16,25 150,975 31 149 149 149 2647

32 8110 DİLARA YOLCU 10A 9 9 6,75 11 12 8,00 0 4 -1,00 6 4 5,00 26 29 18,75 150,358 32 150 150 150 2661

33 8089 MERCAN YARAR 10A 10 15 6,25 9 20 4,00 2 11 -0,75 3 6 1,50 24 52 11,00 134,125 33 166 166 166 2941

34 0 HÜSEYİN DEMİR 10A 8 16 4,00 9 13 5,75 1 9 -1,25 5 11 2,25 23 49 10,75 127,345 34 173 173 173 3035

35 8109 ZEYNEP CENGİZ 10A 2 13 -1,25 10 15 6,25 1 7 -0,75 6 18 1,50 19 53 5,75 107,365 35 175 175 175 3206
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 8128 BERFİN KARTAL 10B 20 6 18,50 7 1 6,75 8 4 7,00 15 7 13,25 50 18 45,50 253,478 1 8 8 8 814

2 8282 HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 10B 18 11 15,25 20 4 19,00 6 14 2,50 17 9 14,75 61 38 51,50 246,300 2 10 10 10 920

3 8157 SUDENAZ TEMEL 10B 16 6 14,50 17 6 15,50 6 8 4,00 16 8 14,00 55 28 48,00 241,735 3 12 12 12 986

4 8150 AYŞENUR DURUR 10B 18 9 15,75 6 7 4,25 9 9 6,75 17 7 15,25 50 32 42,00 239,193 4 14 14 14 1017

5 8284 MERYEM BİÇER 10B 12 2 11,50 12 7 10,25 9 5 7,75 13 6 11,50 46 20 41,00 231,858 5 18 18 18 1133

6 8154 BÜŞRA ATABAY 10B 13 10 10,50 10 5 8,75 7 7 5,25 13 7 11,25 43 29 35,75 211,375 6 36 36 36 1464

7 8161 GÜLDEN A 10B 14 8 12,00 8 7 6,25 5 7 3,25 14 5 12,75 41 27 34,25 205,205 7 40 40 40 1580

8 8124 AHMET BİL R 10B 19 7 17,25 12 9 9,75 1 3 0,25 7 13 3,75 39 32 31,00 202,158 8 44 44 44 1629

9 8153 KÜBRA KAYA 10B 18 10 15,50 9 9 6,75 3 8 1,00 9 11 6,25 39 38 29,50 197,018 9 52 52 52 1721

10 8145 ZEYNEP 10B 14 11 11,25 10 9 7,75 4 6 2,50 11 4 10,00 39 30 31,50 196,123 10 54 54 54 1740

11 8127 ZEYNEP ADIR 10B 20 9 17,75 9 19 4,25 0 5 -1,25 10 8 8,00 39 41 28,75 193,235 11 61 61 61 1788

12 8150 ELİF SARA 10B 17 12 14,00 12 9 9,75 5 16 1,00 5 16 1,00 39 53 25,75 186,885 12 71 71 71 1913

13 8125 TUĞBA ULUS 10B 16 14 12,50 13 14 9,50 4 8 2,00 6 18 1,50 39 54 25,50 186,040 13 76 76 76 1930

14 8142 HALİL EMİR UÇAR 10B 18 11 15,25 13 16 9,00 1 10 -1,50 8 16 4,00 40 53 26,75 183,818 14 80 80 80 1980

15 8147 ŞEBNEM ÖZDEMİR 10B 15 7 13,25 10 8 8,00 1 5 -0,25 8 9 5,75 34 29 26,75 182,958 15 81 81 81 1999

16 8137 İREM DEMİR 10B 12 10 9,50 7 13 3,75 6 7 4,25 9 11 6,25 34 41 23,75 181,685 16 88 88 88 2022

17 8155 LEYLA DEMİR 10B 11 12 8,00 12 11 9,25 6 10 3,50 6 16 2,00 35 49 22,75 175,080 17 97 97 97 2156

18 8159 VEYSEL YOLCU 10B 16 9 13,75 11 15 7,25 1 8 -1,00 5 13 1,75 33 45 21,75 171,885 18 101 101 101 2216

19 8149 YUSUF  KELEŞ 10B 10 14 6,50 8 11 5,25 5 9 2,75 11 11 8,25 34 45 22,75 168,620 19 106 106 106 2290

20 8130 ORHAN KOÇAK 10B 15 8 13,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 4 8 2,00 28 30 20,50 167,610 20 108 108 108 2305

21 8148 MUHAMMED İŞLEYEN 10B 15 14 11,50 12 13 8,75 2 12 -1,00 6 18 1,50 35 57 20,75 165,135 21 113 113 113 2347

22 8135 SAADET BİÇER 10B 15 14 11,50 8 13 4,75 2 7 0,25 6 15 2,25 31 49 18,75 164,325 22 116 116 116 2362

23 8122 ROJDA ÇAKIR 10B 10 17 5,75 14 13 10,75 5 10 2,50 6 16 2,00 35 56 21,00 163,788 23 118 118 118 2373

24 8123 HATİCE ARSLAN 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 5 16 1,00 6 12 3,00 30 44 19,00 163,780 24 119 119 119 2374

25 8283 BETÜL DURUR 10B 13 14 9,50 9 11 6,25 2 5 0,75 6 15 2,25 30 45 18,75 161,630 25 126 126 126 2423

26 8143 ŞEVAL ARAS 10B 14 15 10,25 13 12 10,00 2 16 -2,00 5 7 3,25 34 50 21,50 160,930 26 128 128 128 2433

27 8126 MUHAMMED SARIGÜL 10B 10 14 6,50 12 13 8,75 5 12 2,00 5 11 2,25 32 50 19,50 160,638 27 130 130 130 2444

28 8140 EDANUR ÇAKAR 10B 14 14 10,50 12 15 8,25 4 17 -0,25 4 20 -1,00 34 66 17,50 158,753 28 134 134 134 2491

29 8139 BERAT MÜNAS 10B 16 13 12,75 9 16 5,00 2 15 -1,75 5 16 1,00 32 60 17,00 157,625 29 136 136 136 2516

30 8286 RUKEN BEDİR 10B 11 16 7,00 15 10 12,50 2 13 -1,25 7 13 3,75 35 52 22,00 157,345 30 137 137 137 2520

31 8158 MMUSTAFA AYDIN 10B 7 8 5,00 11 4 10,00 3 13 -0,25 8 10 5,50 29 35 20,25 152,018 31 147 147 147 2622

32 8132 AMİNE TAŞDEMİR 10B 12 18 7,50 7 23 1,25 6 14 2,50 7 18 2,50 32 73 13,75 151,800 32 148 148 148 2627

33 8160 RABİA ÇARBOĞA 10B 13 10 10,50 6 10 3,50 0 7 -1,75 5 6 3,50 24 33 15,75 149,818 33 151 151 151 2667

34 8136 SAMET ÖZALACA 10B 10 15 6,25 12 16 8,00 4 17 -0,25 7 18 2,50 33 66 16,50 147,150 34 155 155 155 2717

35 8131 MUHAMMED ÜREN 10B 8 14 4,50 12 12 9,00 1 5 -0,25 3 7 1,25 24 38 14,50 139,485 35 162 162 162 2851

36 8129 MUHAMMED EMİN ÇA* AR10B 8 19 3,25 12 11 9,25 0 7 -1,75 8 15 4,25 28 52 15,00 133,063 36 167 167 167 2952

37 8141 ENGİN UZUN 10B 12 18 7,50 5 22 -0,50 2 11 -0,75 3 9 0,75 22 60 7,00 128,295 37 172 172 172 3015

38 223 *E* U*  *   * 10B 5 25 -1,25 3 27 -3,75 3 26 -3,50 4 26 -2,50 15 104 -11,00
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10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 8191 FATMA GÖRER 10C 21 8 19,00 18 12 15,00 9 9 6,75 12 10 9,50 60 39 50,25 264,668 1 4 4 4 670

2 8165 SEMANUR ALTAY 10C 19 10 16,50 11 5 9,75 7 17 2,75 14 15 10,25 51 47 39,25 224,250 2 23 23 23 1263

3 8150 NAZAR KARANCİ 10C 19 8 17,00 15 6 13,50 5 10 2,50 5 9 2,75 44 33 35,75 218,498 3 30 30 30 1354

4 8285 ZİLAN LAÇİN 10C 14 11 11,25 10 8 8,00 9 10 6,50 11 13 7,75 44 42 33,50 212,390 4 35 35 35 1445

5 8168 MERT YAVUZ 10C 12 5 10,75 12 9 9,75 7 9 4,75 13 15 9,25 44 38 34,50 208,153 5 38 38 38 1528

6 8198 ADARCAN TULAY 10C 18 12 15,00 20 10 17,50 0 12 -3,00 12 15 8,25 50 49 37,75 201,698 6 45 45 45 1641

7 8201 YAĞMUR KARAKUZU 10C 16 12 13,00 15 14 11,50 4 12 1,00 10 12 7,00 45 50 32,50 198,120 7 51 51 51 1704

8 8176 CENNET 10C 20 8 18,00 10 9 7,75 4 14 0,50 34 31 26,25 194,980 8 55 55 55 1756

9 8200 MELİK BİÇER 10C 14 16 10,00 20 10 17,50 1 4 0,00 10 17 5,75 45 47 33,25 190,863 9 66 66 66 1837

10 8174 ŞEYMA TORO 10C 17 6 15,50 17 9 14,75 0 11 -2,75 3 5 1,75 37 31 29,25 186,500 10 72 72 72 1921

11 8193 BÜŞRA TEKDEMİR 10C 17 13 13,75 10 10 7,50 2 8 0,00 9 11 6,25 38 42 27,50 186,225 11 74 74 74 1927

12 8185 ŞEYDA KARANCİ 10C 15 13 11,75 14 15 10,25 9 6 7,50 38 34 29,50 186,128 12 75 75 75 1929

13 8166 MUSTAFA TEMEL 10C 15 13 11,75 13 16 9,00 3 15 -0,75 12 12 9,00 43 56 29,00 182,605 13 83 83 83 2008

14 8182 NEHİR TEMEL 10C 14 16 10,00 16 14 12,50 2 7 0,25 9 12 6,00 41 49 28,75 181,908 14 86 86 86 2018

15 8184 ZELAL HAYAT 10C 16 11 13,25 15 12 12,00 1 7 -0,75 4 8 2,00 36 38 26,50 181,690 15 87 87 87 2021

16 8162 TANER ORAL 10C 18 10 15,50 10 15 6,25 1 10 -1,50 8 11 5,25 37 46 25,50 181,423 16 89 89 89 2029

17 8186 YAVUZ BAYKA 10C 13 14 9,50 12 14 8,50 4 12 1,00 5 15 1,25 34 55 20,25 165,753 17 111 111 111 2339

18 8199 ROJBİN AKTEKİN 10C 10 11 7,25 16 7 14,25 1 4 0,00 3 5 1,75 30 27 23,25 164,530 18 115 115 115 2360

19 8175 FATMA AVCI 10C 15 13 11,75 8 18 3,50 0 5 -1,25 9 11 6,25 32 47 20,25 162,958 19 122 122 122 2390

20 8195 ZAFER ATAŞ 10C 10 15 6,25 12 9 9,75 3 5 1,75 6 15 2,25 31 44 20,00 160,468 20 131 131 131 2446

21 8169 SEMANUR ÇARBOĞA 10C 10 7 8,25 10 6 8,50 0 1 -0,25 6 8 4,00 26 22 20,50 159,565 21 133 133 133 2474

22 8194 ASYA KARAKAŞ 10C 12 12 9,00 10 14 6,50 2 6 0,50 4 13 0,75 28 45 16,75 155,878 22 139 139 139 2539

23 8180 İSLAM İNAN 10C 11 16 7,00 14 15 10,25 3 7 1,25 4 22 -1,50 32 60 17,00 154,868 23 140 140 140 2567

24 8197 YOLDAŞ ÇALIŞ 10C 13 14 9,50 11 10 8,50 0 5 -1,25 3 7 1,25 27 36 18,00 154,435 24 141 141 141 2573

25 816 BETÜL İŞLER 10C 11 14 7,50 13 12 10,00 1 8 -1,00 6 11 3,25 31 45 19,75 154,383 25 142 142 142 2576

26 8138 HATİCE ERÇETİN 10C 12 14 8,50 9 15 5,25 3 15 -0,75 9 14 5,50 33 58 18,50 154,073 26 143 143 143 2581

27 8192 EDANUR YAMAN 10C 13 9 10,75 8 12 5,00 0 5 -1,25 2 9 -0,25 23 35 14,25 149,283 27 152 152 152 2676

28 8164 ROJDA ZEPAK 10C 6 10 3,50 11 15 7,25 3 0 3,00 3 5 1,75 23 30 15,50 148,853 28 153 153 153 2686

29 8172 ESMA SULTAN KILIÇ 10C 9 12 6,00 11 9 8,75 0 8 -2,00 10 10 7,50 30 39 20,25 148,650 29 154 154 154 2692

30 8171 BELİNA İLGA 10C 11 11 8,25 6 9 3,75 2 7 0,25 4 10 1,50 23 37 13,75 147,040 30 156 156 156 2718

31 8188 ZEHRA ÖZYOLCU 10C 8 12 5,00 9 6 7,50 3 8 1,00 4 9 1,75 24 35 15,25 145,643 31 157 157 157 2746

32 2793 YUNUS TANGÜÇ 10C 9 13 5,75 5 14 1,50 3 6 1,50 8 15 4,25 25 48 13,00 143,350 32 159 159 159 2778

33 552 ELİF YAVUZ 10C 10 19 5,25 6 13 2,75 4 12 1,00 7 9 4,75 27 53 13,75 142,380 33 160 160 160 2792

34 8170 ADEM DAĞ 10C 11 17 6,75 5 17 0,75 3 11 0,25 2 11 -0,75 21 56 7,00 129,918 34 170 170 170 2996

35 8177 İZZET UĞUR 10C 8 22 2,50 5 14 1,50 0 1 -0,25 4 4 3,00 17 41 6,75 118,428 35 174 174 174 3139

36 8190 VURKAN ALIŞ 10C 1 26 -5,50 5 23 -0,75 5 25 -1,25 7 23 1,25 18 97 -6,25
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10D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 8215 FATMA GÜMÜŞ 10D 21 8 19,00 16 2 15,50 10 7 8,25 25 4 24,00 72 21 66,75 301,558 1 2 2 2 329

2 8241 HÜSEYİN ASLAN 10D 22 8 20,00 17 10 14,50 7 8 5,00 9 13 5,75 55 39 45,25 251,693 2 9 9 9 838

3 8231 YASEMİN ÇELEBİ 10D 14 11 11,25 14 14 10,50 11 12 8,00 19 8 17,00 58 45 46,75 243,323 3 11 11 11 965

4 8237 FATMA DEMİR 10D 16 5 14,75 10 9 7,75 6 8 4,00 16 6 14,50 48 28 41,00 227,178 4 20 20 20 1207

5 8208 MERVE ATASEVEN 10D 18 10 15,50 14 14 10,50 5 10 2,50 14 13 10,75 51 47 39,25 221,363 5 24 24 24 1314

6 0 HELİN SAYIN 10D 15 6 13,50 8 9 5,75 7 9 4,75 15 6 13,50 45 30 37,50 219,458 6 26 26 26 1336

7 8223 FATMANUR KELEŞ 10D 17 6 15,50 13 9 10,75 4 6 2,50 11 9 8,75 45 30 37,50 217,998 7 31 31 31 1363

8 8221 ELİF ATASEVEN 10D 18 12 15,00 8 9 5,75 6 7 4,25 12 11 9,25 44 39 34,25 214,970 8 33 33 33 1406

9 8227 HACER RÜZGAR 10D 17 8 15,00 14 6 12,50 4 8 2,00 9 10 6,50 44 32 36,00 212,735 9 34 34 34 1439

10 8204 MEDİNE TEKİN 10D 16 14 12,50 15 8 13,00 3 5 1,75 8 8 6,00 42 35 33,25 201,048 10 46 46 46 1655

11 8213 BÜŞRA ÖZER 10D 20 10 17,50 11 14 7,50 6 14 2,50 4 24 -2,00 41 62 25,50 198,500 11 50 50 50 1697

12 8216 AZRA IŞIK 10D 12 11 9,25 13 12 10,00 5 7 3,25 12 8 10,00 42 38 32,50 196,290 12 53 53 53 1737

13 8211 ECEM KILIN 10D 18 12 15,00 14 16 10,00 5 18 0,50 9 20 4,00 46 66 29,50 194,965 13 56 56 56 1757

14 8229 FURKAN SÖYLEMEZ 10D 13 8 11,00 12 6 10,50 4 9 1,75 10 10 7,50 39 33 30,75 192,308 14 62 62 62 1801

15 8203 MEDİNE TAŞ 10D 15 10 12,50 12 12 9,00 3 13 -0,25 14 12 11,00 44 47 32,25 192,178 15 63 63 63 1802

16 8205 SEMANUR CANGİR 10D 15 8 13,00 8 6 6,50 3 7 1,25 11 11 8,25 37 32 29,00 191,115 16 64 64 64 1828

17 8242 ÖZGE KÖÇER 10D 13 11 10,25 14 14 10,50 7 6 5,50 3 20 -2,00 37 51 24,25 189,488 17 67 67 67 1861

18 8234 EZGİ DOĞAN 10D 17 8 15,00 10 10 7,50 2 5 0,75 5 10 2,50 34 33 25,75 187,948 18 68 68 68 1886

19 8233 BURCU TAŞDEMİR 10D 14 11 11,25 12 11 9,25 3 10 0,50 12 11 9,25 41 43 30,25 187,810 19 69 69 69 1891

20 8222 ÖMER ACAR 10D 13 16 9,00 14 13 10,75 6 18 1,50 9 15 5,25 42 62 26,50 178,778 20 93 93 93 2082

21 8226 DİCLE KARADENİZ 10D 17 13 13,75 7 9 4,75 2 12 -1,00 10 11 7,25 36 45 24,75 177,260 21 94 94 94 2113

22 8209 DİLEK KARADENİZ 10D 14 11 11,25 13 9 10,75 2 7 0,25 5 12 2,00 34 39 24,25 175,625 22 96 96 96 2145

23 8214 BERİVAN BAYSOY 10D 14 6 12,50 11 11 8,25 1 9 -1,25 7 11 4,25 33 37 23,75 172,380 23 100 100 100 2207

24 8210 NAZAR HAYAT 10D 12 14 8,50 11 10 8,50 3 10 0,50 10 14 6,50 36 48 24,00 169,265 24 102 102 102 2277

25 8202 BÜNYAMİN GÜLTEPE 10D 11 11 8,25 11 10 8,50 3 5 1,75 2 4 1,00 27 30 19,50 163,775 25 120 120 120 2375

26 8106 HÜSNA AKBULUT 10D 12 7 10,25 9 9 6,75 2 6 0,50 3 8 1,00 26 30 18,50 162,163 26 124 124 124 2407

27 8219 SEYİD MUHAMMED ÇELİK10D 15 13 11,75 13 16 9,00 3 16 -1,00 1 12 -2,00 32 57 17,75 159,898 27 132 132 132 2465

28 8217 SAMET TAR AN 10D 15 15 11,25 8 11 5,25 3 14 -0,50 3 9 0,75 29 49 16,75 157,645 28 135 135 135 2514

29 8225 İSMET DEMİRKOL 10D 17 9 14,75 6 14 2,50 1 16 -3,00 3 11 0,25 27 50 14,50 152,945 29 144 144 144 2609

30 8220 YUSUF UĞUZ 10D 11 9 8,75 8 13 4,75 3 14 -0,50 7 12 4,00 29 48 17,00 152,388 30 145 145 145 2616

31 0 CİHAN TİMUÇİN 10D 9 14 5,50 6 12 3,00 4 9 1,75 4 6 2,50 23 41 12,75 143,353 31 158 158 158 2777

32 8239 ADAR KARAKUZU 10D 12 17 7,75 8 11 5,25 3 16 -1,00 4 15 0,25 27 59 12,25 139,420 32 163 163 163 2852

33 8218 MEHMET EMRE TEMEL 10D 11 16 7,00 9 15 5,25 3 14 -0,50 4 14 0,50 27 59 12,25 139,265 33 164 164 164 2857

34 8224 GAMZESAĞLAM 10D 10 6 8,50 5 6 3,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 16 24 10,00 132,545 34 168 168 168 2959

35 8228 KEZİBAN ARİN 10D 7 15 3,25 8 12 5,00 2 12 -1,00 7 9 4,75 24 48 12,00 128,715 35 171 171 171 3012
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10E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam 10 SINIF 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,1 10,1 12,62 12,4 11,1 9,64 6,6 9,1 4,31 10,2 9,0 7,90 44,3 39,3 34,47 212,300

Okul Ortalaması 14,1 11,4 11,30 11,6 11,6 8,67 3,5 9,6 1,10 8,2 11,5 5,33 37,4 44,1 26,40 183,810

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 8258 NİSA HALLAÇ 10E 21 9 18,75 16 10 13,50 7 4 6,00 15 8 13,00 59 31 51,25 263,458 1 5 5 5 687

2 2622 H KÜBRA ERİM 10E 23 4 22,00 15 11 12,25 7 13 3,75 12 11 9,25 57 39 47,25 255,835 2 6 6 6 787

3 8246 ZEYNEP ÇETİN 10E 23 5 21,75 15 9 12,75 4 8 2,00 16 9 13,75 58 31 50,25 255,825 3 7 7 7 788

4 8252 SADENUR ALPHAN 10E 19 2 18,50 14 5 12,75 6 4 5,00 8 10 5,50 47 21 41,75 241,145 4 13 13 13 997

5 8250 MUHAMMED SARI 10E 18 12 15,00 18 12 15,00 7 7 5,25 13 17 8,75 56 48 44,00 238,820 5 15 15 15 1021

6 8262 MİZGİN YILDIRIM 10E 18 12 15,00 19 11 16,25 8 20 3,00 15 15 11,25 60 58 45,50 235,053 6 16 16 16 1088

7 8276 ESMA NUR ÇINAR 10E 20 6 18,50 14 6 12,50 5 12 2,00 13 11 10,25 52 35 43,25 234,783 7 17 17 17 1091

8 8278 YASEMİN EREN 10E 17 7 15,25 13 9 10,75 7 8 5,00 9 11 6,25 46 35 37,25 224,645 8 21 21 21 1250

9 8247 SONGÜL ULUTEKİN 10E 15 9 12,75 18 5 16,75 4 9 1,75 14 3 13,25 51 26 44,50 224,263 9 22 22 22 1262

10 8243 BARAN DURMUŞ 10E 19 11 16,25 16 14 12,50 2 6 0,50 13 8 11,00 50 39 40,25 219,228 10 27 27 27 1339

11 8277 MERT OĞR* 10E 16 10 13,50 18 6 16,50 3 11 0,25 10 11 7,25 47 38 37,50 207,640 11 39 39 39 1538

12 8261 ABDULSAMED KELEŞ 10E 19 11 16,25 13 11 10,25 4 14 0,50 10 16 6,00 46 52 33,00 204,663 12 41 41 41 1589

13 8248 EMRE ARGIN 10E 11 6 9,50 9 8 7,00 4 7 2,25 19 5 17,75 43 26 36,50 201,005 13 47 47 47 1656

14 8267 HALİL BARIŞ 10E 18 11 15,25 13 13 9,75 3 13 -0,25 12 16 8,00 46 53 32,75 199,510 14 48 48 48 1683

15 8260 EYÜP ÇALIŞ 10E 14 8 12,00 10 10 7,50 4 8 2,00 12 11 9,25 40 37 30,75 194,768 15 57 57 57 1760

16 8265 İSMAİL BULAN 10E 15 9 12,75 17 12 14,00 2 10 -0,50 10 15 6,25 44 46 32,50 193,410 16 60 60 60 1784

17 8264 ÇİKOLATA MANYAĞI 10E 14 12 11,00 16 13 12,75 6 12 3,00 3 20 -2,00 39 57 24,75 184,885 17 77 77 77 1950

18 8251 İREM İLHAN 10E 15 8 13,00 12 16 8,00 2 9 -0,25 8 3 7,25 37 36 28,00 184,830 18 78 78 78 1952

19 8249 BEYZANUR DİNLER 10E 16 7 14,25 11 11 8,25 2 13 -1,25 9 13 5,75 38 44 27,00 182,673 19 82 82 82 2006

20 8254 MELEK ÜLÜTAŞ 10E 17 13 13,75 16 14 12,50 2 11 -0,75 5 17 0,75 40 55 26,25 182,428 20 84 84 84 2012

21 8272 BEYZA KAYA 10E 15 8 13,00 7 8 5,00 2 6 0,50 10 11 7,25 34 33 25,75 182,183 21 85 85 85 2014

22 8275 BERİVAN ÇETİN 10E 14 13 10,75 16 3 15,25 0 7 -1,75 7 4 6,00 37 27 30,25 180,890 22 90 90 90 2042

23 8245 SAMİ KAYA 10E 13 16 9,00 17 11 14,25 2 10 -0,50 5 4 4,00 37 41 26,75 173,770 23 99 99 99 2184

24 8259 FATMA AKDOĞAN 10E 10 8 8,00 6 5 4,75 3 6 1,50 11 8 9,00 30 27 23,25 169,040 24 103 103 103 2280

25 8280 BERFİN VAROL 10E 15 9 12,75 11 13 7,75 0 6 -1,50 6 12 3,00 32 40 22,00 168,668 25 105 105 105 2287

26 8279 PINARÖZYOLCU 10E 10 8 8,00 13 10 10,50 3 6 1,50 4 14 0,50 30 38 20,50 164,770 26 114 114 114 2356

27 8270 GÜLLİSTAN ALPHAN 10E 12 9 9,75 6 16 2,00 3 9 0,75 9 6 7,50 30 40 20,00 163,825 27 117 117 117 2371

28 8263 ZUHAL ÇARBOĞA 10E 12 13 8,75 2 16 -2,00 8 9 5,75 5 17 0,75 27 55 13,25 163,043 28 121 121 121 2389

29 8244 REYYAN SAĞLAM 10E 12 14 8,50 7 14 3,50 4 10 1,50 8 12 5,00 31 50 18,50 160,670 29 129 129 129 2442

30 8281 ÖNDER YALÇIN 10E 9 20 4,00 9 17 4,75 6 13 2,75 10 17 5,75 34 67 17,25 152,150 30 146 146 146 2620

31 0 ÜNEYS TAŞDEMİR 10E 9 21 3,75 9 21 3,75 8 21 2,75 7 22 1,50 33 85 11,75 140,670 31 161 161 161 2824

32 8269 FATİH YILMAZ 10E 10 20 5,00 12 18 7,50 4 26 -2,50 11 19 6,25 37 83 16,25 136,813 32 165 165 165 2903

33 8274 ÖZGEAYDİN 10E 8 13 4,75 10 13 6,75 1 10 -1,50 5 10 2,50 24 46 12,50 131,873 33 169 169 169 2968

34 8255 NURSEL YILDIRIM 10E 9 14 5,50 5 21 -0,25 0 10 -2,50 3 18 -1,50 17 63 1,25
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

İl Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

İlçe Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR

1 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 10E 34 14,88 10,53 12,25 5,09 3,82 4,13 1,76 4,12 0,74 2,56 1,88 2,09 3,03 1,71 2,60 3,91 10,24 1,35 2,56 4,65 1,40 1,85 3,03 1,10 5,21 4,21 4,15 40,85 44,19 29,81 194,460

2 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 10D 35 14,60 10,54 11,96 4,14 4,34 3,06 1,11 2,74 0,43 2,40 1,97 1,91 3,26 1,57 2,86 4,06 10,17 1,51 1,80 3,97 0,81 2,57 2,77 1,88 4,14 4,11 3,11 38,08 42,18 27,53 187,070

3 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 10A 35 14,69 11,03 11,93 5,06 3,94 4,07 1,91 5,00 0,66 2,57 2,09 2,05 3,29 1,51 2,91 3,23 8,91 1,00 1,69 3,74 0,75 1,83 3,09 1,06 4,37 4,71 3,19 38,64 44,02 27,62 185,840

4 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 10B 38 13,63 12,00 10,63 3,97 4,24 2,91 1,61 3,21 0,80 2,11 2,16 1,57 2,63 1,74 2,20 3,63 10,00 1,13 2,16 4,21 1,11 1,89 3,11 1,12 3,97 4,66 2,81 35,60 45,33 24,28 179,400

5 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 10C 36 13,00 12,58 9,85 4,11 3,86 3,15 2,64 4,14 1,60 2,00 2,39 1,40 2,69 1,44 2,33 2,71 8,74 0,53 1,54 3,94 0,56 1,40 2,86 0,69 4,11 4,54 2,98 34,20 44,49 23,09 173,160

6 AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi 3 0,00 0,00 0,00
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1 181 181 181 3318

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam 10 SINIF 1
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,13 10,07 12,62 4,57 3,61 3,67 2,60 4,14 1,56 2,49 1,85 2,03 2,77 1,53 2,39 6,60 9,14 4,31 2,55 3,20 1,75 3,14 2,37 2,55 4,45 3,43 3,60 44,30 39,34 34,48 212,300

İl Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

İlçe Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

Okul Ortalaması 14,14 11,36 11,30 4,46 4,04 3,45 1,81 3,83 0,85 2,32 2,10 1,79 2,97 1,60 2,57 3,51 9,62 1,10 1,95 4,10 0,92 1,91 2,97 1,17 4,35 4,45 3,24 37,42 44,07 26,39 183,810

KATILIMLAR
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10 SINIF 1 10 SINIF 110 SINIF 110 SINIF 110 SINIF 110 SINIF 1
10E (1) 10D (2) 10A (3) 10B (4) 10C (5) Sınıf/Şube Kodlanmamış (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

166,945 69,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8098
ABDULLAH YILDIZ 120 37 54 29 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 109 109 109 2315 % 69,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b EcAaBdeDdecdeECEcae CEBcDABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBb beDAecEebdA  aaAeBda abdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aabe beb eaeb a    D   aa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACb bec AcC c D cD  BE DCdDeaa

S D Y B%

Türkçe 30 14 14 47

30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

323,128 5,97
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8082
AYŞENUR IŞIK 120 74 19 27 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 198 % 5,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEADeCCDBDACBECEbaCACdBEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDdbDAADADEd  dA ABaAbBA CCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dDBC  ED Ca  E  Ae E   C  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız dC  CBEaA CCa   D E BEDaCCDAEE

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

30 25 5 83

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 4 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 6 2 38

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 1 50

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 10 9 1 90



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

190,903 55,30
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8113
AZAD DEMIR 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 65 65 1835 % 55,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBC DcDcCBECEEaCACdBdadBb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADdbDeeeb adcde  b BecAdDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b ee    a d              C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  c     Cc  d     dcDCd AEa E

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

30 18 9 60

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mitozu açıklar. 10 5 3 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

221,040 39,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8238
BARAN YAVUZ 120 46 39 35 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 25 25 1318 % 39,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADBCbDBDAdBECEEaC CEBEbbBeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cADAADbcae    bee aEBdcACaADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dc  e    e   a  Ae        Dab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  ae   e  C  Dab EaCCDbCdbcaEdE

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

30 23 6 77

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

165,718 70,52
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8095
BARIŞ YEĞİN 120 34 51 35 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 112 112 112 2340 % 70,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcADBCabaD dBEeEbdC CEBdaeBe B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbeecDebB  dCA  Bdd BebAeDADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bcB DD  a b ddad a   b   abab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   Ce  bD ac         caCCbbaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

30 14 13 47

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 7 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

184,215 59,28
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8092
BERAT KAPAN 120 39 28 53 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 79 79 79 1967 % 59,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   Ec Dda DBecdaEeEEaCbaEBd cB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBADA DAccEBcd a e A Bd CCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A b                b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A a   E   C c   DD  eEDDCCDca 

S D Y B%

Türkçe 30 11 13 37

30 11 13 37

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

265,955 19,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8119
BERFİN SOYLU 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 656 % 19,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE aBaCDBD eBEeEEaCACEBdDcBbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAADADBDBbae      BeDACDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bbBCDDE  e B d  Aed  aDC aaBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E aeEaA  Ca   D    C bCbDAaEaE

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

30 18 9 60

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 11 9 37

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 8 5 50

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

216,558 41,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8108
BUSE YAVUZ 120 42 37 41 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 32 32 1386 % 41,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEADeCCDBDcdeECEEaCACEcEcABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDdbDbeDec   Ed b eCAeB cCabAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız baca    a d bB    ADe  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız    c      d     a E BEeDCC cac

S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

30 22 8 73

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

176,873 63,83
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8235
BÜŞRA PİLGE 120 34 48 38 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 95 95 95 2118 % 63,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBCCDBDcCdEeEE CbCEB bdB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Be AcDbeBaBdbe c d  ad AeaADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız a    b  b   d   dbac  De      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E a c bedec bdc   dCDaCdbbabBE

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

30 18 7 60

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

150,358 80,20
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8110
DİLARA YOLCU 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 150 150 150 2661 % 80,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dE ce aD DcC d   aC a BED Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B BADA Debc  Ea b  aAeBeDCabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   d   e   a    a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a         bc     E  E DCCb E 

S D Y B%

Türkçe 30 9 9 30

30 9 9 30

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 4 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 1 50

Mitozu açıklar. 10 5 1 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,463 57,96
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8090
ERCAN DEMİR 120 43 68 9 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 73 73 73 1923 % 57,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEAbBdeDBDAdeEbEdeCACbBdbdBcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dbDcADeDBa abcbceabcBdbAeaAaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbBbeb Dce  dcBeAc  ebaC CcaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EECcbaAabeceDbc EcdbDbCdbAEaaE

S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 9 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 16 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 10 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

228,138 35,96
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8118
EYYÜP METİN 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 19 19 1193 % 35,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAce CDBDcdB CE aCbCEBd AB CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADBD EdACAc dEBAaACeADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da    ba e  C   Aba    C b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   dacB bbac  CD dde ebCCDcaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

30 18 7 60

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

203,408 48,31
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8091
FATMA BETÜL İLGA 120 45 41 34 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 43 43 43 1603 % 48,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBEEAb C DaDA BEeEEaCACEB  dBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBA AebA d        aAeBebeCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b deB ecd be  a   Ae   ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız dCa CeEcAcCCc aeD dEaEDaCbDAaa

S D Y B%

Türkçe 30 18 7 60

30 18 7 60

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

174,515 65,25
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8094
GİZEM NARMAN 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 98 98 98 2165 % 65,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b dEAcBC Dca eBE EbaCb EBEceeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B BbDAe ADcEeb ca BaAeBAbbCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b      c         B  a  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız    c   B        c  daE aCC AEa

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

30 13 12 43

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mitozu açıklar. 10 5 3 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

167,620 69,44
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8084
GÜLTEKİN BAHAR 120 29 42 49 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 107 107 107 2304 % 69,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEE be  DdDcCB eEE C edBcceec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız e  bDAbDebd         AeBdeeC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AeEaB aD  a    a  AD    ae b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a   e c  dbcB      eE beCbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

30 11 12 37

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 6 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

162,785 72,18
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8106
HABİP LEVENT 120 33 51 36 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 123 123 123 2395 % 72,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdEAbdCeDdecdeaCEb CbC BdDeBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbcAeebDAaEE adeddabACBeeeCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A ba  e a E   aEe   b  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  ed     c dCd b c  E E eCabAEa

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

30 12 15 40

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

178,803 62,69
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8093
HAVİN PİLGE 120 35 49 36 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 92 92 92 2080 % 62,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CeEEA BCbDBDc dcCE dCAedBdc BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbed DAbcEedbbCdcaAeB cCCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Adb a  aEb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ceEadeb ee b cad  b BEcbCabA d

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

30 16 10 53

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

127,345 91,47
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  0
HÜSEYİN DEMİR 120 23 49 48 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 173 173 173 3035 % 91,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEE bBabDaDdd dacbdCca B a ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaB  eAD aEE Edb d dAed eb bAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız c bee  D  a   dc d a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  b a c  b   c  dc   BEebCCeA a

S D Y B%

Türkçe 30 8 16 27

30 8 16 27

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

166,055 70,28
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8121
HÜSNA YAZ 120 31 47 42 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 110 110 110 2332 % 70,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdEADcbCDBDcacaCEE CbedBEaeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aa      AeaEdcac AB AeBeaeCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b E eCe   a d     d     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d   dEBb  eac dc   eE DCdebaa

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,678 53,59
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8085
İKBAL ARAZ 120 37 40 43 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 59 59 59 1778 % 53,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bEAcedCDBe CeEdEcaCbCdBEaeBD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız abbAcD bB    A ce cdBbeAeaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EaBCeb ece   E  A      C    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     a  bA     c      DCCDAacea

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 5 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

180,305 61,84
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  0
İREM GÖKCEK 120 36 41 43 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 91 91 91 2052 % 61,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAeBCaDaDAdBEeEEdC bE E  B  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADAbBa deebcBaEaBbcACbcbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ce  e  e C   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       b   c eec E CbDcCdbAaaaE

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

203,768 48,19
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8088
LEYLA ZANA ÇAKIR 120 44 44 32 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 42 42 1599 % 48,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAaB CDBDcee  EcaCbeEBdc B*Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAebAbBaeadd AB E BAeAeDAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EbB eD  cea db  Ae      C D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız c deEBbD dcBaeD     cbCdDcEEeE

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

30 14 12 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 3 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

150,975 79,78
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8117
MELEK FİLİZ 120 27 43 50 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 149 149 149 2647 % 79,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b ddAcB  DBDbb E Ec e C Bd  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız caB eb e ecd d eC   AeBe CCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bbcac  b  aC      A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız de  dccaAc  aeD     BEDDedbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 10 9 33

30 10 9 33

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

134,125 88,64
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8089
MERCAN YARAR 120 24 52 44 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 166 166 166 2941 % 88,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEA BdabdDcdcabEaBC  b baABe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbbdbeceebeaaAbAaa EBeDAebADaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aaeee   aebBCca       a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    d  b             eDd bAaE  

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

30 10 15 33

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

210,225 44,85
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8087
MERVE ACAR 120 48 60 12 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 37 37 37 1488 % 44,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAceCbDBDcedECEEaCbCEBEDdBDCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dAeAAeADBDccdAbceadEBeeACbADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c d ebcbbdCdCbddADCc     bb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız adCedcccbecBcdcccc  aDCdDdacBE

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 7 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

156,750 76,16
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8112
MUSA İNCİ 120 38 72 10 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 138 138 138 2527 % 76,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAceCbDdDAbcEecddCACEBdcABeeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dbbccDeceacEbedcBabEBcbAeDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 23 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbdeebabcedceaBaccad bDb    ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abCeaBb Aac bee b C DbCCDcaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 23 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 11 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

161,718 72,97
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8115
NEDİM AKBAY 120 34 58 28 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 125 125 125 2421 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAaBaaeBDAdBEeEEaC  Eadadcc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dAbAADADcD Ed C  dcbBAbAeaADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b Bdc  b  e ec  b a  C e Ca de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız cadcEdbedaEB b a b dc ea bdbcd

S D Y B%

Türkçe 30 13 13 43

30 13 13 43

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 6 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 0 8 0

Mitozu açıklar. 10 0 8 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

187,295 57,20
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  88097
NURDOĞDU UĞURLU 120 41 48 31 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 70 70 70 1898 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcBabDBDbCBECEcaCbCEBdDcBc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız d Dee eeBb Ede    cEBAeAdDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbcbea  ce   a  A    e   dc A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b d  Bba Cc D DDEcCCebCCbcaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

30 17 11 57

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 10 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 2 60

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

161,408 73,09
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8111
SUAT NARÇİN 120 37 57 26 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 127 127 127 2425 % 73,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  accAbBaaDaecddEdEdaCb E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eDBbDAcDADcEabbcdcadACBeaCdbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Adbe aeb  ae eCE  ADa         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACbE dEBecCbc Dab EcBacbCCecaa

S D Y B%

Türkçe 30 7 15 23

30 7 15 23

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 5 30

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

219,138 40,45
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8086
TÜLAY KILIÇTUTAN 120 50 42 28 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 28 1342 % 40,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEAcaabDBDACBECEcaCbCEBdDeBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDAeDADdE Edeb caAbBADCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aac cbab   e BCa   a   e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız d    e cbaCCc D D EceEebCbbAEa

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

30 19 10 63

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

218,908 40,60
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8114
ÜMMÜGÜLSÜ  ALTÜNAY 120 49 38 33 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 29 1347 % 40,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBaEAcBabDBa eBECEc C dEB aABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BedAD ADADc ed  bAeCACBdbCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A b Bbec  ce     aADC    e   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız de aCeEBbD    D Da  BE DCCbdaa

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

30 16 10 53

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 2 67

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

168,900 68,81
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8103
YAĞMUR TEMEL 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 104 104 104 2283 % 68,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAc a Dc cd EaE dC abBdDABaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız db AADAbBaeEd ae ad Bd A bADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız             Ca  A    a e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E     e    d ec     DabdbdE BE

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

198,758 50,99
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8120
YASEMİN IŞIK 120 47 51 22 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 1692 % 50,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CacEAeBCeDdDAedcCEEdCAddBdbeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAcdbDADcEcceAddBCACBAcCCbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bebb debd EeeBeb  AeC  ab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC        CCceDdD   cEbDCCbbaa

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 15 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

194,338 53,22
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8102
ZEHRA DAŞ 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 58 58 58 1766 % 53,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  EAD CeD eAaB  EEaCdCEB  e   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA AA ADB   dA de d BeDA  ADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be  D        d         e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     E    C    a E CC D   c  aE

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

30 14 6 47

S D Y B%

Tarih-1 10 7 0 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 0 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 0 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 1 30

Biyoloji 10 2 2 20

Mitozu açıklar. 10 2 2 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

107,365 96,62
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10A  -  8109
ZEYNEP CENGİZ 120 19 53 48 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 175 175 175 3206 % 96,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dc cedeDdec            aaeBc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dbbbc AbBcB dcCde aEB aAbbA CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bba c d d    cB               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     EcbacaadDac  aCdeeCbbcaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 2 13 7

30 2 13 7

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  223
*E* U*  *   * 120 15 104 1 -11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız abbeBaecaedeeaCabebcadeEceBaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız abeedbceceabCdaeabbceAeeabcaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EacaeeaaceadbaBcAebceaedea cda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız dabeaeAeceEdcaDcaaddbceCabcdec

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

30 5 25 17

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 26 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 14 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 8 20

Biyoloji 10 1 9 10

Mitozu açıklar. 10 1 9 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

202,158 49,10
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8124
AHMET BİL R 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 44 44 1629 % 49,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEdADBddDB cCdaCEEaCAC BED BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBe AADeec BEe     d d eCCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   Ee  b b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ddb CdEabed     D   eEDDd ccaE

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

30 19 7 63

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

151,800 79,17
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8132
AMİNE TAŞDEMİR 120 32 73 15 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 148 148 148 2627 % 79,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBeaDaacCdEeEEaCAadBcceebCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbedeeceeDcbbbaABdcdBdbAabcDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EDd eDE cCd   caAeb  bbe de b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a bcbBbDdacee c Ed  eadCbbaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

30 12 18 40

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 14 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 8 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

239,193 30,65
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8150
AYŞENUR DURUR 120 50 32 38 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 14 1017 % 30,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBCaDBDcdBECEEaC dEBdD BcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dAe                 BeDAebADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDBCDcE cC Bab  A    aae    Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b CeEaAcACcBDdDDEEC DbCC    BE

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

30 18 9 60

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 6 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 2 70

Biyoloji 10 5 1 50

Mitozu açıklar. 10 5 1 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,625 75,83
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8139
BERAT MÜNAS 120 32 60 28 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 136 136 136 2516 % 75,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBeeDdDbCaaCEcaCACEB beBedB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbDbea bBaBd ba  CbEBbeAebADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c Bbe c ab   aB  c dbece b  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E Cdaabc a  a cadE  e Cda aaeE

S D Y B%

Türkçe 30 16 13 53

30 16 13 53

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 15 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 9 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

253,478 24,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8128
BERFİN KARTAL 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 814 % 24,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAc CCDBDb BECEEcCbCEBEDeB C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B    D  BD E        Bd A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EbBCe c  C      A  ED D     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a CeE A ACc   DDEECCDbCdbA  Ba

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 10 4 0 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 0 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 3 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 6 1 60

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

161,630 73,03
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8283
BETÜL DURUR 120 30 45 45 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 126 126 126 2423 % 73,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEbAaBa DBDcdddeEbaCbCdBcDbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   abeAe b bE a  a B AbB cCCeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız e b   e   aC B a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  CE  ec c Cda e c  aeEbaCbbbaE

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

30 13 14 43

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

211,375 44,12
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8154
BÜŞRA ATABAY 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 36 36 1464 % 44,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBe DBDcCB     CdCdBdabBc e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb A DdD            BebAC AaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EaBCeaE c b     Ab   C e    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     EaA A    dDDE CdDbCdDcaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

30 13 10 43

S D Y B%

Tarih-1 10 4 2 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 5 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 2 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

158,753 75,08
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8140
EDANUR ÇAKAR 120 34 66 20 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 134 134 134 2491 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBCeDBDcbcECEcaCdadBEaecc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dbDAADdeBceaCcdeBb EBecAebAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbBb cc cedB aB dbb  a eCaa b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a edacA  ac abc aadeeDeCaAd ea

S D Y B%

Türkçe 30 14 14 47

30 14 14 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 17 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 10 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 8 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 8 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,885 57,66
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8150
ELİF SARA 120 39 53 28 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 71 71 71 1913 % 57,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcBeeDdDAddECEEaCACdBEbeBa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbDAAeAc    d d   cEBeDAb ADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız Eccbab eEe eacBBAaa aaa     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  bdece acCcd  c  db  DCb dEdeE

S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

30 17 12 57

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 16 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

128,295 90,87
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8141
ENGİN UZUN 120 22 60 38 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 172 172 172 3015 % 90,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcaedDBabCaEeEbdCACdadceBebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Beedcebc cd eAabeCa abcdCbAbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c c bb bdC e c       C a    be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız               b  a  DaCbacdceE

S D Y B%

Türkçe 30 12 18 40

30 12 18 40

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

205,205 47,62
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8161
GÜLDEN A 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 40 1580 % 47,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız E AcBe DBDcd  CEbaC   BEbdBDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B    D DBa       a  BdaAeaA Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cD      cea a    D  D Dd    bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  e BA Ad    DDE C DbC bcEEBE

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

30 14 8 47

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 3 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 0 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 0 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 0 40

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

183,818 59,67
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8142
HALİL EMİR UÇAR 120 40 53 27 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 80 80 80 1980 % 59,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdE DdCaDBeACBEeEccCACcBdbABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDAbebcaEBEbbC BaAbddaCdbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b bDa e   a  c a c b   a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eEbbdbBAc  cea ab EBEabCb Ada

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

30 18 11 60

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

163,780 71,55
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8123
HATİCE ARSLAN 120 30 44 46 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 119 119 119 2374 % 71,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   ccAeB  DBeACeE EEcCbCdBcadBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız                     AbBdcCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AadDBbeDd ad adcB  e   abe de 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      e Bbe    b c dEeEeDCbbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

30 13 12 43

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 16 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 10 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

246,300 27,73
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8282
HÜSEYİN REŞAT YAŞAR 120 61 38 21 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 10 10 920 % 27,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBccADBaaDaDAdBECEbaCACEB aeBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 4 6 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDAADADdE  d C  CACB DCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız baEDdbabc ceb dEB Ac   C e a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACb CeEBAcCC  D DeEdBEDaCCbAab

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

30 18 11 60

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 14 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 8 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 1 67

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,685 60,94
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8137
İREM DEMİR 120 34 41 45 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 88 88 88 2022 % 60,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EbA Ba DBDc ddeE aCbC Bd bB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız abeAe b    ab a B bEBb Ab ADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDBCacE cC B c       aa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b  eEaAc  a e D   Cd aCCbAaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 12 10 40

30 12 10 40

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 6 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

197,018 51,87
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8153
KÜBRA KAYA 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 52 52 52 1721 % 51,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEAceeCDBDAdBECEbaCbCdB aABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cDBbD cDAcc c       AbB aaC A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A Ea b b  a   C    a   b e  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız be   BEeb CCc  ea   BEaDCb caE

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

175,080 64,98
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8155
LEYLA DEMİR 120 35 49 36 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 97 97 97 2156 % 64,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAaBe D DcdcE Eb C e BcceBc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Be  bD cea ECc cBdb Be AeDADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beBbeDb aC   aB A a  C e    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EceeaBAc e   dDc   bebC bcaadE

S D Y B%

Türkçe 30 11 12 37

30 11 12 37

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 10 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 7 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 2 7 20

Mitozu açıklar. 10 2 7 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

231,858 34,15
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8284
MERYEM BİÇER 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 18 18 1133 % 34,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 2 16 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   EEA B  aBDc    EE C C B   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbDAAeAD          AeBe CdbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız ACd B D E  e ad   Ac ED D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACE CecB  C c D DDE BEabCd    

S D Y B%

Türkçe 30 12 2 40

30 12 2 40

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 5 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 1 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

152,018 79,02
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8158
MMUSTAFA AYDIN 120 29 35 56 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 147 147 147 2622 % 79,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dcdcB CDB cCe       C d a B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDA DADcEBEd   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A d a ec  ceaBdbe Ae cb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACbddeEcbcCa    c   BEDa C    

S D Y B%

Türkçe 30 7 8 23

30 7 8 23

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 5 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 4 1 40

Mitozu açıklar. 10 4 1 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

133,063 88,97
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8129
MUHAMMED EMİN ÇA* AR 120 28 52 40 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 167 167 167 2952 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEADeadeBecCeaeEc C adadaeee B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B DAADAc b Eb   aCa BdaAdbAbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız  a  e   a    a  c         e c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EbbdbBAa ec a c   CCabCCc aEab

S D Y B%

Türkçe 30 8 19 27

30 8 19 27

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

165,135 70,74
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8148
MUHAMMED İŞLEYEN 120 35 57 28 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 113 113 113 2347 % 70,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAceCaDaeAea CEcaCAeEBEcABceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dAedeD eBa aC C ebb BADAdbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız Eac ec  c    a   c   C b  caba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  EdebBbccec a c ca  aDdeeAcaBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 14 50

30 15 14 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

160,638 73,66
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8126
MUHAMMED SARIGÜL 120 32 50 38 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 130 130 130 2444 % 73,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b bE eB  DBacdBEeEEaa edBdDbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aDdbDAbDccEE Ed  be A BAeCaaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A caB ecdecea b B daC  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  C c  a cc    D c  a deaC DAda

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,485 85,93
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8131
MUHAMMED ÜREN 120 24 38 58 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 162 162 162 2851 % 85,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAc  bcBece aCEbaC  EacDd e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız deDAADeDBe aC a  Ca Bbbb eADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız a B e   ce       e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      ab  d d      C aDeb    B 

S D Y B%

Türkçe 30 8 14 27

30 8 14 27

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 2 3 20

Mitozu açıklar. 10 2 3 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

167,610 69,47
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8130
ORHAN KOÇAK 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 108 108 108 2305 % 69,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   EcAe CaDBDACBEeE aCb dBEb B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BedbDb D D          A B eCa A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b cbB eb  ce           a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d  e   b Cb d      BEa Cb  a 

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

30 15 8 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

149,818 80,38
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8160
RABİA ÇARBOĞA 120 24 33 63 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 151 151 151 2667 % 80,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE  B CDBecbBEeEEaCb dBc bB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız db  eD     d    aad B bA aAbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da  e d              a e    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EaCe          c      D bc  EeE

S D Y B%

Türkçe 30 13 10 43

30 13 10 43

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

163,788 71,52
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8122
ROJDA ÇAKIR 120 35 56 29 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 118 118 118 2373 % 71,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dEAaBbaDceAe EecbaCbCdBdcAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız caBbDdA bcdE cdbC BCAbBdcCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız becbB   b aC   aB  b   Cbe   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  bc edaBdcd     Dc aBEcbeCbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 10 17 33

30 10 17 33

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 6 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,345 75,95
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8286
RUKEN BEDİR 120 35 52 33 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 137 137 137 2520 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdcAbeaaDBecddEeEcaCbacBED B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAbAADAaaE Ed d   ACBbeCabAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babeBbeb  a    a   c   aae  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  e  CecBe C E eaa  cdEebCC  aa

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

30 11 16 37

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,325 71,19
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8135
SAADET BİÇER 120 31 49 40 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 116 116 116 2362 % 71,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEcAcBeecdeceBECEcaCeCdBEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cececAc be       b CAeBbaCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   de C   ead c    A    e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  ea  Ba e C cdDbc   cEbDCdbdaa

S D Y B%

Türkçe 30 15 14 50

30 15 14 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

147,150 81,89
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8136
SAMET ÖZALACA 120 33 66 21 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 155 155 155 2717 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBdeD ecCdEa aaC e BccdBc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb AADAbcDdcdACcedc BbDddbAbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c adeDaecea bdBa c E C a d a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E dBa Aabecd  abbabCcaCdbAaEe 

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

30 10 15 33

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 17 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 10 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 5 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 7 10

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

182,958 60,25
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8147
ŞEBNEM ÖZDEMİR 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 81 81 81 1999 % 60,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcB CDBDcdBEeEE C CdB   Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dADAb ecBce      d  B  A aADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be   D                   a  bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    ec b     a D EcC DbCbbAa BE

S D Y B%

Türkçe 30 15 7 50

30 15 7 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

160,930 73,33
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8143
ŞEVAL ARAS 120 34 50 36 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 128 128 128 2433 % 73,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEbAcBe DBacdeceEaaCACdBdcABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız caBADAeDAbdE Eb ae dAaBd eCDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bac B e a c d  a  eba  aae aaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız         c       D   BEbbCbbdaE

S D Y B%

Türkçe 30 14 15 47

30 14 15 47

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 16 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

241,735 29,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8157
SUDENAZ TEMEL 120 55 28 37 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 12 986 % 29,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEA BaaDBDcCBEC   CbddBE  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBeDAADADdE  d    aACBbDCCbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbEbBbDbde        AD   b  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A E beEaA CC  DdD bdBEDDCCDAaa

S D Y B%

Türkçe 30 16 6 53

30 16 6 53

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 7 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 10 8 2 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,040 58,17
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8125
TUĞBA ULUS 120 39 54 27 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 76 76 76 1930 % 58,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBCaDBDACaaeacaCeCdBEaABcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbDbeDebBD ECcd B EcBebAebADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c Bb          B  ab  a eCaD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a edacA  a  abc aadeeDeCaAEdeE

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 5 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 7 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

171,885 66,79
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8159
VEYSEL YOLCU 120 33 45 42 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 101 101 101 2216 % 66,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAceeeDdeACBE    CA EBdcABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbDAAeAeb B  bae bAdBbbaCbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b   B   c ab   a   b     e a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cab Cd  A   c a ca  eE bCb Aaa

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

30 16 9 53

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 0 33

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

168,620 69,02
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8149
YUSUF  KELEŞ 120 34 45 41 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 106 106 106 2290 % 69,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EdAcBd cBDcd d Ecaa e BdDbBe B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbeAcD eca      d   B aAebADCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b B Dcc c  B  B da cDa      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b CdEabaddd D D c   DDCCb EaBE

S D Y B%

Türkçe 30 10 14 33

30 10 14 33

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 10 7 2 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

196,123 52,44
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8145
ZEYNEP 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 54 54 54 1740 % 52,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bedd  BCCDBDAddECE aCbCdBE dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbDA D bd   d    aAeBe CCaA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A d   e   ce  a   Ab  D     D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A E   a A C     DDE BE aC bcE 

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 4 0 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 0 40

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,235 53,89
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10B  -  8127
ZEYNEP ADIR 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 61 61 61 1788 % 53,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAcBC DBDbeBaeEEaCbCEBEDeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cedbedcDcebdBEecbe dACBe CabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız c ba   b      a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  C   d B  C c D b d BEDaCCedaE

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

30 20 9 67

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

201,698 49,46
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8198
ADARCAN TULAY 120 50 49 21 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 45 45 1641 % 49,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADBCbDBacdBECEbdCACdBdaeBadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAeDADBDBEbcbcBbadBADAeaADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dcabac cce       e   e      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  eaacDbCcdaCc EECCabCbbdEcBE

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 12 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 4 50

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

129,918 90,30
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8170
ADEM DAĞ 120 21 56 43 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 170 170 170 2996 % 90,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız aBbcAbBaCcaDcdBECc aCeadcccAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız  aceadcD bd  a e dc A BeDbabAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbaaBebc  cC ebca             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız   cde   bb  c   a dE      Dbdb

S D Y B%

Türkçe 30 11 17 37

30 11 17 37

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 1 3 10

Mitozu açıklar. 10 1 3 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

155,878 76,52
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8194
ASYA KARAKAŞ 120 28 45 47 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 139 139 139 2539 % 76,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAce CDB ebBE EddCb EBdce e e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb AeabaBDac A dBb  BbcAebAD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız a       a        a    ae CD b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   a a b   aec c     abCdbAabBE

S D Y B%

Türkçe 30 12 12 40

30 12 12 40

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

147,040 81,92
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8171
BELİNA İLGA 120 23 37 60 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 156 156 156 2718 % 81,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  eEE cB CD  cdeE EE C ecBdaeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız          ed c    AB AdBebCaaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   c e eD  c        cC  b   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız   E  ea cD      c E eEa   bbac

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

30 11 11 37

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 1 6 10

Mitozu açıklar. 10 1 6 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,383 77,64
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  816
BETÜL İŞLER 120 31 45 44 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2576.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 142 142 142 2576 % 77,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEAbBb  BecbBEd cdCc EBdceee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbaAe Aac e  A dBCAeBbbCCeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız cadb     bc d     d     D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eE  cEcb  bc       BaDeCdbAa 

S D Y B%

Türkçe 30 11 14 37

30 11 14 37

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,225 58,08
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8193
BÜŞRA TEKDEMİR 120 38 42 40 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 74 74 74 1927 % 58,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcceBCCDBebedECEEaCbCdBEDdBcCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA     eBDecdA   a  BdcAebADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız a d e a c       cc        D Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a C   b  Ccde Dc  C acCbbAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

30 17 13 57

S D Y B%

Tarih-1 10 4 1 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 0 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

194,980 52,92
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8176
CENNET 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 55 55 55 1756 % 52,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EE DB aDcDAdBbCEEdCcCEBEDeBcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAcaeDcD adAdAaCcE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dD aecEeaeaea BaAc a  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

30 20 8 67

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 7 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 5 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

149,283 80,65
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8192
EDANUR YAMAN 120 23 35 62 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 152 152 152 2676 % 80,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   EEAcBC  BeAe   EcdC dcBEaABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B ee Ae ccdE   A    AeBdaCabAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız e b                e   b     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  a   e              eaeDCd daa

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

30 13 9 43

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Mitozu açıklar. 10 2 7 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

142,380 84,15
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  552
ELİF YAVUZ 120 27 53 40 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 160 160 160 2792 % 84,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBEcAcBCdbaD dcEeEEceeadadcbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aDBbed  b bE       ddeBdbeaDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AddbBbaa   e   c eA    aca C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bdE  ecBc           BEeDCbbA* 

S D Y B%

Türkçe 30 10 19 33

30 10 19 33

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

148,650 81,13
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8172
ESMA SULTAN KILIÇ 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 154 154 154 2692 % 81,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aE bB   cbcb E bc CeCEBdaABe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız B eA   b D EdA b ac BeaA aADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız    bec  a    a        c  a   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    B Bb   ba ec E CCbDCdbAaEeE

S D Y B%

Türkçe 30 9 12 30

30 9 12 30

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 8 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

162,958 72,03
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8175
FATMA AVCI 120 32 47 41 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 122 122 122 2390 % 72,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBCbDacedcE EcaCAedBacABD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Beeee ceBDdcde Aa d ecbAbaADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız      cb  b               b  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E eedBea C  D      daDCaDAaacE

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

264,668 20,19
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8191
FATMA GÖRER 120 60 39 21 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 670 % 20,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBaEADeCCDBDACBEeEadCACEB aAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eDBADAADAaEddddeCcBCAbBdeCCDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dDBbDbEecC BdEBceb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız d    BaaA CC   aDDEdBEebCdDAad

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

30 21 8 70

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 5 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 4 2 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,073 77,79
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8138
HATİCE ERÇETİN 120 33 58 29 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 143 143 143 2581 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız dB cAcBeC ceeecE E aCbCdBEaABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbadbedbEEaEbcd BdAadeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AecbB ec ecea bb B a   e e  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Abc Ce  b db  cC cadBEeDCbeAaE

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 15 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 9 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 6 10

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,868 77,37
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8180
İSLAM İNAN 120 32 60 28 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 140 140 140 2567 % 77,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBeeDa cb EeEadCeC BEcecbCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbbAbDADBaBcdedAB aEadDcaDADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bee aD  a  B a B e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E da ebedaa  eaebcdbDbCdbdaaaE

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

30 11 16 37

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 8 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 8 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

118,428 94,61
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8177
İZZET UĞUR 120 17 41 62 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 174 174 174 3139 % 94,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız aecbAceedbaDAdcEabcdCACEcccbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aac edea  bE d cCbcC    c  eAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız     e   b            E  Cd AaE

S D Y B%

Türkçe 30 8 22 27

30 8 22 27

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Mitozu açıklar. 10 4 2 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

190,863 55,36
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8200
MELİK BİÇER 120 45 47 28 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 66 66 66 1837 % 55,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CeccADeabDcccdBaCEbaCdCbBEDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aDBbDAADADcEBEbAdeBdAeBAbCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A c  ba c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Aad Cd cbcCbcc CbbadBEcbCCbAaE

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

30 14 16 47

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 7 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

208,153 46,05
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8168
MERT YAVUZ 120 44 38 38 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 38 38 1528 % 46,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BE Ac    BecC E EbaCA EB   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBb A D bc Ba e  cd CBdDCaD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AdbDB  b  ce  dbB Ae      CbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cCabaeE bDCCcBeeDbddBEDaCCcd E

S D Y B%

Türkçe 30 12 5 40

30 12 5 40

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 4 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 6 40

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

182,605 60,52
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8166
MUSTAFA TEMEL 120 43 56 21 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 83 83 83 2008 % 60,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAcBC DB cCddeEcaCAaEBdadee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbbecDeDbE ddddAcaACBbcCCDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbbbBeea  ce cdd   e   d C ae 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cC Ebdacba    eeaaE BEDbCCDAEE

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 3 15 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 4 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 10 9 1 90



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

218,498 40,81
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8150
NAZAR KARANCİ 120 44 33 43 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 30 30 1354 % 40,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAbBCCDBDAe EeEb CbC BEDeBDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA A DeaB  aaAd c E B DAC ADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ccBe b  ca  ac  Aa   C e CD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  e  e  aa       CCa e bea BE

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

30 19 8 63

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 6 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 1 20

Biyoloji 10 2 5 20

Mitozu açıklar. 10 2 5 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,908 60,82
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8182
NEHİR TEMEL 120 41 49 30 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 86 86 86 2018 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CeEEAbBadDBDceeECEcaCbddBdDeeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız cDBAeAcDAedEecaACddCAeBdeCCcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız ACda b c  a        b       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  CE ae  b C bdD  c bBEaaCCbbaE

S D Y B%

Türkçe 30 14 16 47

30 14 16 47

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,530 71,13
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8199
ROJBİN AKTEKİN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 115 115 115 2360 % 71,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bcAceC b  c cEaE  CACEB  dec B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA ec A Bb E AdABCE BeDAb AaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız Eed     a        b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a        a          a Cd  E eE

S D Y B%

Türkçe 30 10 11 33

30 10 11 33

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 1 60

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 4 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

148,853 80,95
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8164
ROJDA ZEPAK 120 23 30 67 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 153 153 153 2686 % 80,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız d bEA BC b   eeb c  C a    Aca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDB DAcD addcc  CcabdeBdbdCeAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A    C                      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız   Eb  b Aa    D          a d  

S D Y B%

Türkçe 30 6 10 20

30 6 10 20

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 0 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 0 2 0

Mitozu açıklar. 10 0 2 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

224,250 38,07
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8165
SEMANUR ALTAY 120 51 47 22 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 23 1263 % 38,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcBCCDBDceBECEEaC CbBdcABeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız  d A  cDB B         BdcACDADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da bebd ce  dbB  baEDbDeCbDeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abaeE bDcCcBeeDbEdCCDaCCbcaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

30 19 10 63

S D Y B%

Tarih-1 10 3 2 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 1 0 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 17 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 11 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 5 50

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

159,565 74,56
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8169
SEMANUR ÇARBOĞA 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 133 133 133 2474 % 74,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BEEAc C D e   E Ec C ebB  ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız  cdbe A   c  EdA A  A B  CC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      cE d   c   e   BEacCCbAa 

S D Y B%

Türkçe 30 10 7 33

30 10 7 33

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 2 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,128 58,14
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8185
ŞEYDA KARANCİ 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 75 75 75 1929 % 58,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAbBCeDBece EbEc CAaEadaAccCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAebAeBDdcddCcadEEBead bADCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  B Bc       b  dd DDCa  aEBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

186,500 57,90
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8174
ŞEYMA TORO 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 72 72 72 1921 % 57,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAeB CDBD    eE aCACdBEa BbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADAcBb c AaAB c BAbAeaADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be  ba   eb  b   a   b      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     D  dbbaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

30 17 6 57

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 11 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,423 61,15
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8162
TANER ORAL 120 37 46 37 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 89 89 89 2029 % 61,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  edEAcBCaDBDcCBa EEaCbCcBEDeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız  aBbeec Acd B CAdcBbedBeaCa AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdcaBe ca     a    ca         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız deE de  b Caa   b   BEaDCd bEE

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 6 3 60

Mitozu açıklar. 10 6 3 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8190
VURKAN ALIŞ 120 18 97 5 -6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 26 3 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cada be Bebac badeacacdb*ceabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAadcebDccaabdeecdbaacbeb ADe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ccabcaEDbadeCbdcebadcaDCeabdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız baacEBAcdebaaCDbEbadcadbeeccBa

S D Y B%

Türkçe 30 1 26 3

30 1 26 3

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 25 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 12 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 1 9 10

Mitozu açıklar. 10 1 9 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

198,120 51,36
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8201
YAĞMUR KARAKUZU 120 45 50 25 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 51 51 51 1704 % 51,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CaEEccBC  aebdBECEaaCAeEBacABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAeAecced eceeCABCAbBcbCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aec    edeaCedCb    a   aC b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCEEbdcdbD  Ec      aEaDebDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 16 12 53

30 16 12 53

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

165,753 70,49
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8186
YAVUZ BAYKA 120 34 55 31 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 111 111 111 2339 % 70,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bcAce  DBDbdabdEEaCbCbBdDABc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb Acc ec cadeCABCd BAbAebADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız E dbebc ae dCaBBdca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abdeaBc   c abDe c aacC bA   E

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

30 13 14 43

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 12 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 3 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 6 10

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

154,435 77,55
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8197
YOLDAŞ ÇALIŞ 120 27 36 57 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 141 141 141 2573 % 77,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAcBCaDaDcb ECbEeCe EBdbeec B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb bb       be ABCEEBAbAdbADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b       a   aa   a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       b             ebCdb aaBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 14 43

30 13 14 43

S D Y B%

Tarih-1 10 1 3 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

143,350 83,73
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  2793
YUNUS TANGÜÇ 120 25 48 47 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 159 159 159 2778 % 83,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız ccADeabD c dBa Eb  dCbBE Aea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BcaAbDdDabccCc ed  de c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bccCcD ec C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abCedeb   c   DbEdCbDDCabedcB 

S D Y B%

Türkçe 30 9 13 30

30 9 13 30

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

160,468 73,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8195
ZAFER ATAŞ 120 31 44 45 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 131 131 131 2446 % 73,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAbeedDaadd E EaaC CEBcad eC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbbAADAbBDa   C     BecAbbA Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız EaBbe      c a  A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a  eaBea ec  ac   CdabdCbAa BE

S D Y B%

Türkçe 30 10 15 33

30 10 15 33

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 3 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 4 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

145,643 82,76
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8188
ZEHRA ÖZYOLCU 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 157 157 157 2746 % 82,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız    cA a  D ccdd eEEaC CdBdbA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B  b Ab   b    A  d ACB aCa AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b   BCecEcae     d     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d   cc b      e    eEabCC A a

S D Y B%

Türkçe 30 8 12 27

30 8 12 27

S D Y B%

Tarih-1 10 2 2 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 5 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

181,690 60,91
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8184
ZELAL HAYAT 120 36 38 46 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 87 87 87 2021 % 60,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcB eDaDbC EeEE CAddBEadecCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAeAADeecDcE A ABCd BdbAeaADed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ce  b   c    a  e    b C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       c   c         DabdDAaEea

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

30 16 11 53

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 2 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 0 80

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

212,390 43,55
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10C  -  8285
ZİLAN LAÇİN 120 44 42 34 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 35 35 1445 % 43,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C dcAbB dDBDce ceE  CbCEBEDdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAe cD ca  E A   CAeBd   aA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b EDBCDa  ce c    Ae dDabCCa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız b EEdeEa*aCCc   c E BEeDCbacaE

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 0 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 9 10 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 7 5 44

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,420 85,96
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8239
ADAR KARAKUZU 120 27 59 34 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 163 163 163 2852 % 85,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  EAaeedDcDAdBEdcEdCbCEcEadecee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbeecDbcaD          eAcA bADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ababeadcce Bdc  Ab  be      Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a dcccb       c E CdeaC bAddad

S D Y B%

Türkçe 30 12 17 40

30 12 17 40

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 16 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 10 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 2 7 20

Mitozu açıklar. 10 2 7 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

196,290 52,35
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8216
AZRA IŞIK 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 53 53 53 1737 % 52,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız E Aae bDBDc  EeEE ac  BdDeeeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbccDAbBaB d C d dEBeeAb AbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c  b ba Ee   cB AD   b      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  EC c A  Ca DdD    baDCCDAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

30 12 11 40

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 3 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 1 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 3 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

172,380 66,52
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8214
BERİVAN BAYSOY 120 33 37 50 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 100 100 100 2207 % 66,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız    EA e  DBDACBE EbdC ddBEa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B Bbe Abcea  Ed Ce aACBd CCbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b aa   a  c b a    c c   C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız b dE d      c edc   BEDDCaacEa

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

30 14 6 47

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

163,775 71,58
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8202
BÜNYAMİN GÜLTEPE 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 120 120 120 2375 % 71,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız e aEADBdaDcace  CEbdC C BE  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBeeAceAe        daAeB DCabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız  Ccb  eD  c       A      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız     Cd               E    b ad

S D Y B%

Türkçe 30 11 11 37

30 11 11 37

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 1 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Mitozu açıklar. 10 1 3 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

187,810 56,99
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8233
BURCU TAŞDEMİR 120 41 43 36 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 69 69 69 1891 % 56,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAcBC DBDAC EeEEaC bdBdabe C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb dADbDBa    dAe b BdbAbbADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbBbabc     dc  A    aDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a e  B  cCac  cDEECCDDCdbAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

198,500 51,15
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8213
BÜŞRA ÖZER 120 41 62 17 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 50 50 50 1697 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CaEEAcBebDBDcdaECdEdCACEBEDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBbDeeDdeEdeEd     AeBeeeCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bCbeBbec bcdCcb eBA Cab       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Addaeddcccabd cbD cceEeDadbbaa

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

30 20 10 67

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 14 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 10 1 7 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 7 10

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

143,353 83,69
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  0
CİHAN TİMUÇİN 120 23 41 56 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 158 158 158 2777 % 83,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEAcBdaD ccec CEcdC aEadD c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız  ee *eAeB   b    abbB  AebA Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız  b aaD c eaB   BAb     d  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız a Cd        e c E     Ca  a  E

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

30 9 14 30

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 2 2 20

Mitozu açıklar. 10 2 2 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

177,260 63,68
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8226
DİCLE KARADENİZ 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 94 94 94 2113 % 63,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EaAbaCbcaDAdBEeEbaCACdBaDABDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cAbAbDbaBa            b  bADeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bD  eab cea dEc  ea         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   dBE e  dc  aD Eda DDCCbdaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

30 17 13 57

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

175,625 64,65
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8209
DİLEK KARADENİZ 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 96 96 96 2145 % 64,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  cEEAcBadD acCBECEadC edBEa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBeDAcDAc   E     aAbBecCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aec    cd ce d    A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız     ac    C c ed cb  EcbCaDAaa

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 5 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

194,965 52,95
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8211
ECEM KILIN 120 46 66 8 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 56 56 56 1757 % 52,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEdAbBCCDBeAdeECEdaCACdBEceee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbdADAADAccEaEbceddaAeBdeCaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AbceB ebdb  ecaEB Ae cc  eeaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cCbdbBcBcbdbc*ebc EcBEDbCdbAac

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 18 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 11 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 10 1 8 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 8 10

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

214,970 42,37
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8221
ELİF ATASEVEN 120 44 39 37 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 33 33 1406 % 42,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBdEAeBCaDBDAedECEcaCbadBdDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BadbDA D b          AeBe CaeAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Add BCeb   e      ADC   ae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Ab   dEac Ca   aDDEEBdcbCaDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

187,948 56,84
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8234
EZGİ DOĞAN 120 34 33 53 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1886.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 68 68 68 1886 % 56,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAce  DBDAedECEE CbCdBED BeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeDAe beea E      b BeDA bADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız da      a       Ab     e    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  Bc be      cD    abebb a BE

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

30 17 8 57

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 2 6 20

Mitozu açıklar. 10 2 6 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

227,178 36,38
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8237
FATMA DEMİR 120 48 28 44 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 20 20 20 1207 % 36,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdEAcBCdDBDA   CEE CdCbB D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaB  ecDeadEB d     AeB  CC Ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AecbBC Db aCa d e A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A  E dc ADd EB  D EEaEDDCaDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 16 5 53

30 16 5 53

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 4 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 1 50

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 1 50

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

301,558 9,92
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8215
FATMA GÜMÜŞ 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 329 % 9,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEADBCCDBDcCBECEEaCeaEBdcAB Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 2 12 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeDAA ADBD          BA ACbADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbBC bdDEC Bd  BAb  D       Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 10 0 0 10,00 % 100

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EdCBEaA ACEBDCDDEECCDDCCDAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

30 21 8 70

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 7 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 4 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 1 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 7 2 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 3 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 10 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 10 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 10 8 2 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

217,998 41,08
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8223
FATMANUR KELEŞ 120 45 30 45 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 31 31 1363 % 41,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEAbB CDBDcCBEdEceCAC B   B C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADecb aBDBa      b BcDAbbADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız d B  c  cC  d   A    a e    A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız c  e ab  Cc   D E CCDbCCDcabBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 6 57

30 17 6 57

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 1 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

192,308 54,28
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8229
FURKAN SÖYLEMEZ 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 62 62 1801 % 54,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  cADBa e  ACBECcdaC CdBd AB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeDAADeccD          BA e cADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be Ca   aeb dcB A           Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b   c ec Cc DaD E C aDCC daaBE

S D Y B%

Türkçe 30 13 8 43

30 13 8 43

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 2 40

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

132,545 89,18
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8224
GAMZESAĞLAM 120 16 24 80 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 168 168 168 2959 % 89,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   EEAcB    DcdBE Eb C   B b  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   Be     ad         A BeaCC e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b b   e   ae  d   b    a e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      e  b   c        E        

S D Y B%

Türkçe 30 10 6 33

30 10 6 33

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 9 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 1 0 10

Mitozu açıklar. 10 1 0 10



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

212,735 43,37
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8227
HACER RÜZGAR 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 34 34 34 1439 % 43,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C EEAbB CDBD CB ebcaCACdBdDeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbDAA A d c a     ACBd CCaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız baE   eD  ae Bd   Ab     e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  ba  e  b C aa  D E BEDDCbbAab

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

30 17 8 57

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 3 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

219,458 40,27
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  0
HELİN SAYIN 120 45 30 45 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 26 26 26 1336 % 40,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE bB CDBebC  CE  CbC B bAB CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb  eDe B    c      BeeAbbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbB  c  cC  ddB A  EDe e    Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 0 5 5,00 % 50

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  ECeE beAa B  DDE C DDCaD a BE

S D Y B%

Türkçe 30 15 6 50

30 15 6 50

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 0 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 0 50

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

251,693 25,26
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8241
HÜSEYİN ASLAN 120 55 39 26 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 9 838 % 25,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADBCCDBecdBECEdaCbeEBEDABeCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAADAeBD  CcbcB bEBeDAeaADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beBCecd EC BC   Aba   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   Cda b  CcaDab Ed  eDCabcaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

30 22 8 73

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 6 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 0 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

162,163 72,54
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8106
HÜSNA AKBULUT 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 124 124 124 2407 % 72,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAc    cDc  ECEE C eEB DeBe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb   D ea B d   e c BbbA aADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aaB eb  ae      A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız   dea e    a  D      beC    eE

S D Y B%

Türkçe 30 12 7 40

30 12 7 40

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 5 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 2 3 20

Mitozu açıklar. 10 2 3 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

152,945 78,63
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8225
İSMET DEMİRKOL 120 27 50 43 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 144 144 144 2609 % 78,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAce  Dca eBECEEBC CEBEcABcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cbb bb a b     beab Bb AebADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cDebaed ce   a a c   ea   e ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d  d   cbec  d    e D aa   bBE

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

30 17 9 57

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 1 16 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 10 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitozu açıklar. 10 3 3 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

128,715 90,78
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8228
KEZİBAN ARİN 120 24 48 48 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 171 171 171 3012 % 90,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız  EAaea   Dce aecc CACdBceecc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbbA Dbe  a   C   b BAcdbeAbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b Bee   c   aa  Ab  bb e    ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aEd   b      dc EEC DbCa  a aE

S D Y B%

Türkçe 30 7 15 23

30 7 15 23

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

192,178 54,31
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8203
MEDİNE TAŞ 120 44 47 29 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 63 63 63 1802 % 54,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcADe bDBDddcECE aCA dBEDe  Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbD cDADBa a  C  aEdaccAdbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız db b b  cC cdbBe e  cba     A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aECe Bdb CaaD D EEabDDCbbAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

30 15 10 50

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 4 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

201,048 49,88
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8204
MEDİNE TEKİN 120 42 35 43 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 46 46 1655 % 49,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAbeCbDBDcbBECEbaCAadBcabae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbDccDADEE      d ACBbeCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A c    ba Ee   cB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  CaEC c b   a       eEa CCDA*d

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

30 16 14 53

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

139,265 86,11
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8218
MEHMET EMRE TEMEL 120 27 59 34 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 164 164 164 2857 % 86,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız Cebc cdbCDcb dB aEaaCACdBcDdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aaBebAb bba  EC b  ddeBdaCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aebbabe  ecd Bdc  A   be    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız   a e c b C a    bE adeaCbeAdd

S D Y B%

Türkçe 30 11 16 37

30 11 16 37

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 9 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

221,363 39,60
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8208
MERVE ATASEVEN 120 51 47 22 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 1314 % 39,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b dEAcBCaDBDACBEeEEaC bdadDABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbeAcDbDbddae dAe ACBADCCbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A dcBCeb  cd  dc  Aa  D  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cCEbeBbBb CCc b cDEEeEDDCdbAaa

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

30 18 10 60

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 3 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 3 50

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

169,265 68,63
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8210
NAZAR HAYAT 120 36 48 36 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 102 102 102 2277 % 68,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b bcAcB bDBecC  eEcaCbCEBdadBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eadbDA DAc Ec       AeBecCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aedb Cecd cC  a    b     e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCd dcaBb C cB CDD deED Cdbdac

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 10 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 2 50

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

178,778 62,75
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8222
ÖMER ACAR 120 42 62 16 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 93 93 93 2082 % 62,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBEEADBebDBecdadCEbaCeebBda Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDcbDAbDbbb  c bCeeaACBbDCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bbbe aec eae BaaaBADaccC eC c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACacdecBe C  aaabeEd E bCCb aE

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

30 13 16 43

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 1 6 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 18 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 6 20

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

189,488 56,09
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8242
ÖZGE KÖÇER 120 37 51 32 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 67 67 67 1861 % 56,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bcAcBCeDBDc BECEcaC  E  ce cbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAc ADcaccdcC abcEBADAbbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDBba   ae   EBBAcC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d   ccb baceaec  c dDbCbbdaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

30 13 11 43

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 7 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 1 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 7 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 7 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

157,645 75,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8217
SAMET TAR AN 120 29 49 42 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 135 135 135 2514 % 75,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız beEEAbeCaDBDcdBECEEeCcadBEadec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız    b A Ddab      beaAeBbcCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bacDB eed ceaB   a c   aa   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  e  bd   cee   d D  BE  aa    

S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

30 15 15 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 2 2 20

Mitozu açıklar. 10 2 2 20



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

191,115 55,09
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8205
SEMANUR CANGİR 120 37 32 51 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 64 64 64 1828 % 55,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEA B  DBDcbc eEcdC CEBEcA D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cA   b     E    e   Bd ACbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDB  cdacCb d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız    ec Abdac  aDDEad eDCCbAE BE

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

30 15 8 50

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 10 7 2 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

159,898 74,29
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8219
SEYİD MUHAMMED ÇELİK 120 32 57 31 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 132 132 132 2465 % 74,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAaBCeDdDcdBECbEaC aEad AabbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAcDbbeaBaecC eabEBcaAebADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bcBbecdeae  Cc Bdaac  ae      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  ceBacb  ac  a c    ebb       

S D Y B%

Türkçe 30 15 13 50

30 15 13 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 16 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 10 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mitozu açıklar. 10 0 3 0



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

243,323 29,08
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8231
YASEMİN ÇELEBİ 120 58 45 17 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 11 11 965 % 29,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C E AbBaCDBacdB CEb CAbdB bbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBbDdeDdeEEBbdca B AbBeDCCbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AacbBCDDE aebBd B AbaEcCae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCaECecBdDCC  DbDDEEeEDDCCbAE 

S D Y B%

Türkçe 30 14 11 47

30 14 11 47

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 11 12 37

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 6 5 38

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 2 67

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 7 1 70

Biyoloji 10 7 2 70

Mitozu açıklar. 10 7 2 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

152,388 78,84
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10D  -  8220
YUSUF UĞUZ 120 29 48 43 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 145 145 145 2616 % 78,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 35 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BacADBabDBD C   bcaCdCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız caBeDAbDbed        bA BeabaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babe aaD cae BadBcee          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  Cb d c b   c DaD E cE DeCadaa

S D Y B%

Türkçe 30 11 9 37

30 11 9 37

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 4 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 10 3 6 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

204,663 47,89
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8261
ABDULSAMED KELEŞ 120 46 52 22 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 41 41 41 1589 % 47,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAceCCDBDACBEeEEdCdCdBdaeBbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız dADAcDAcBD bd C   c BbeACbADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDBbeaaeae  ad  Ac  cd   a  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b ddcBc  CceeecDb CCDDCbbAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

30 19 11 63

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 14 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 6 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

219,228 40,36
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8243
BARAN DURMUŞ 120 50 39 31 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 27 27 27 1339 % 40,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADeaaDBDcdBECEEaCbCEBaaeBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BAbAbDADBDBEddCbBadaBbaAdbAaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız be  ec       cB  Da           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aEdeEBADeCc         aDCCbAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

30 19 11 63

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 5 1 83

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

168,668 68,93
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8280
BERFİN VAROL 120 32 40 48 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 105 105 105 2287 % 68,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız cEAcedbDBeAbBE EEaCA EBd A   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA Ab beBe cC  beaEca aAbeADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız    d    a  ed         ae      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız Eb e ed   c bdc     cbeCDe EBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 0 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 6 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

180,890 61,54
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8275
BERİVAN ÇETİN 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 90 90 90 2042 % 61,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C bEAcBC D DcCBceEbdCeCdBdceBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAe ADAc          ACBeDCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız b b       a            aae b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      B ab           BE bCaDAE 

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

30 14 13 47

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

182,183 60,70
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8272
BEYZA KAYA 120 34 33 53 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 85 85 85 2014 % 60,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dE cB aDBD CacCEc CbCEB   BcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız Bb d   bBa          B aACbADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bbBaa           Ab          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız acaeEBAceCc   D     cbCb cEEBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

30 15 8 50

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 4 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

182,673 60,46
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8249
BEYZANUR DİNLER 120 38 44 38 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 82 82 82 2006 % 60,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEADBCbD e CdEeEE CdCEBd  e  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbD   AecDeEb b   ddBdcA DADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beB eb aae Bb    bbba       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E CdEaA bbc  de   a DDebbAaaBE

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

30 16 7 53

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 13 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

184,885 58,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8264
ÇİKOLATA MANYAĞI 120 39 57 24 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 77 77 77 1950 % 58,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bcAcBCeDBDc BEC caCA Eedce eCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BbDAc ADcacEdACcabcEBADAbbADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bDBba   ae eaEBBAc   baa d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d deccb baca  c  c dDbCbbdaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 14 12 47

30 14 12 47

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 12 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 8 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 3 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

201,005 49,91
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8248
EMRE ARGIN 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 47 47 47 1656 % 49,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız d Ac   DBbceBE EE C CdB   B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cA  ADeDB   e      dB eAeaADe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c B a  DcC Bd        d      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aECeEBA AC  D DDdcC DDCC bEEBE

S D Y B%

Türkçe 30 11 6 37

30 11 6 37

S D Y B%

Tarih-1 10 5 2 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 1 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 7 2 70

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 5 0 83

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 2 40

Biyoloji 10 8 1 80

Mitozu açıklar. 10 8 1 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

234,783 32,88
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8276
ESMA NUR ÇINAR 120 52 35 33 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 17 17 1091 % 32,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEADaCCDBDcdBECEc C  EBbD Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız aDBAD cDAb     c  B ACBe CaDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız Aac   eb  Eeb d B Ab  Db e aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  db  dEce C cdDe bEaBEDDCCDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

30 20 6 67

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 12 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 5 30

Biyoloji 10 9 1 90

Mitozu açıklar. 10 9 1 90



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

194,768 53,04
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8260
EYÜP ÇALIŞ 120 40 37 43 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 57 1760 % 53,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAc   De c BECE  CbCEBbaeBeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız eADAcDAbBa E cC cd  B  Aea a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız c Bb D Dcea d   Ab          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E  ecaA cCcBDaD d C eDCCbda BE

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

30 14 8 47

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 1 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 3 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 3 40

Biyoloji 10 5 4 50

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

136,813 87,49
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8269
FATİH YILMAZ 120 37 83 0 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 165 165 165 2903 % 87,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız dabEAcBCeDdecCeaecEaadbEBcDdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eaBbaAcDAbcdaEbAeecaAeBbDbCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız babbBCDabeaabcCdadecbbaaceeebd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACddbBcdeabCdeaCDacdBEDadbbAaE

S D Y B%

Türkçe 30 10 20 33

30 10 20 33

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 13 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

169,040 68,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8259
FATMA AKDOĞAN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 103 103 103 2280 % 68,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C dEccB    Dbe  CEE a dEB a B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız   B      Dcc b        B  CabAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bab B a   cC Bd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  dacCeEBA       DDE   DDCbDbaa

S D Y B%

Türkçe 30 10 8 33

30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 0 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 10 0 3 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 3 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 1 67

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 4 4 40

Mitozu açıklar. 10 4 4 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

163,825 71,46
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8270
GÜLLİSTAN ALPHAN 120 30 40 50 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 117 117 117 2371 % 71,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEA a  bBDcC  eEE C  dBEbbBbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız  dDAceeaaD ad   e aEceaA eAb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b   e   aC B     e  Da b b  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     a A  Cc   D     DaCdbAEaBE

S D Y B%

Türkçe 30 12 9 40

30 12 9 40

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 1 10

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

255,835 23,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  2622
H KÜBRA ERİM 120 57 39 24 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 787 % 23,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız bBEEdDBCCDBDA BECEE CdCEB DABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız caeADAADAbdE ba C ddA BAbCCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A cDcbab  cea adB AD  Dd   aaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACE beE bb Ca   cDE BEDaCbDcad

S D Y B%

Türkçe 30 23 4 77

30 23 4 77

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Coğrafya-1 10 2 5 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 13 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 9 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 2 30

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

199,510 50,72
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8267
HALİL BARIŞ 120 46 53 21 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 48 48 48 1683 % 50,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız C aEAeBCbDeDAdBECEbaCdCEBEedBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBAaecDAbdcaaa C   AbBdDeCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız beaedd c  ce  dE   D   b Cb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız A a CdbaeDCCceadcbEdBaaDCCbAEa

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

30 18 11 60

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 5 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 13 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 9 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 3 7 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 7 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

184,830 58,83
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8251
İREM İLHAN 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 78 78 78 1952 % 58,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   dEAcB CDBDA a CEbaCbCEBa  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBbeAeDdcdE dd CeedAeBbbCCadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bdbc b    a  BdbB  b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız             c       eEDDCCDAaE

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

30 15 8 50

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Mitozu açıklar. 10 8 2 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

193,410 53,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8265
İSMAİL BULAN 120 44 46 30 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 60 60 60 1784 % 53,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız  BdcADB  DBeAeBEbEaaCA  BaDAe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız eDBbDeADADcEBaCAd cbAdBbDCdbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A ceabab  ae B c e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  eabbdcBb Cbc DaD  dBEDbCCcAab

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 3 4 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 4 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

182,428 60,64
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8254
MELEK ÜLÜTAŞ 120 40 55 25 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 84 84 84 2012 % 60,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAcBCbDaDcdBEeEEaCAadcdDAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBADdeDcabdcECAbeeaACBADCCbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız cCcDaaecdeceb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız dda dcEB c  c  de  aeEaDeeedEb

S D Y B%

Türkçe 30 17 13 57

30 17 13 57

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 8 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 2 33

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 4 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

207,640 46,35
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8277
MERT OĞR* 120 47 38 35 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 39 39 39 1538 % 46,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAeBCCDBedd EbEEdCbCEBda B C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAcDAcBa EC  AaCb BADA bA CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bb   e  aC e ae Ae    aeC    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız baCBd c  ac D D c CbDDCbbAE a 

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

30 16 10 53

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 1 40

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 11 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 5 3 50

Mitozu açıklar. 10 5 3 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

235,053 32,79
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8262
MİZGİN YILDIRIM 120 60 58 2 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 16 16 16 1088 % 32,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAcedCDBeAbBECEdaCbadBEaABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BbBADAbDAbcEBEdAdeBdAeBebCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız eaEbBbaeabceCeddBBAaCbebae dD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACEbCeacAcCCccDbDbcdBEDDCebAaa

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 20 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 11 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 6 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

238,820 30,77
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8250
MUHAMMED SARI 120 56 48 16 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 15 1021 % 30,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dEAceCCDBDceBEbEaaCACdBaDeBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAcDAbBadbdcCAabEEBebACbADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız bbBbaD DcC   c  Ae        D A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız acdBaaAbdCacDaDcEdCCDDdbDcaEBd

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

30 18 12 60

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 4 5 25

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 5 5 50

Biyoloji 10 5 5 50

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

263,458 20,71
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8258
NİSA HALLAÇ 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 687 % 20,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız CBEEAcBCCDBDcCBEeEbaCbCEBaDeBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBA AADb dEe d aeedAdBeDCCDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AC aBC c  cC Bd         D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ACaECeEabD      DDE BEaDCbbAEa

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

30 21 9 70

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 4 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 4 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 3 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 2 67

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 0 30

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

0,000 97,53
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8255
NURSEL YILDIRIM 120 17 63 40 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 176 176 176 3236 % 97,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EcAcBb c ebCd  EcaC ddBdcdBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız ebedeebeaDe d b  aadBeadebAbCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aa  bca a b a    b  c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 18 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  bdea cbdaac  e     baCdcdaEaE

S D Y B%

Türkçe 30 9 14 30

30 9 14 30

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 5 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 0 6 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 10 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

152,150 78,96
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8281
ÖNDER YALÇIN 120 34 67 19 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 146 146 146 2620 % 78,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız dcAcebdDBcbbcEbEdaCeadBEaeBc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız e bdbebbBb EC Ce dcbBeaAeDADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız aeBbee  ceCe dBBADa e a     b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız dcCeEeAeAbccDbD c  bDDdbecadBE

S D Y B%

Türkçe 30 9 20 30

30 9 20 30

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 4 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 4 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 13 20

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 3 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 4 6 40

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

131,873 89,45
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8274
ÖZGEAYDİN 120 24 46 50 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 169 169 169 2968 % 89,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EabbB ebBeAedE  baCbadB   B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cADeeDcbeD Eb C     dbDAebADaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız ab  eDd a   d    c   b b    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız     c eb C    D     DbCabcaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 8 13 27

30 8 13 27

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 1 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

164,770 71,01
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8279
PINARÖZYOLCU 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 114 114 114 2356 % 71,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız bEA BC   Dcd EeEEad  dB  e  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BeDAADA aa      ebcEBdaAebADCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız b       a   aE BAc       d a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d  e cb b   D c    ebeCbbAaaeE

S D Y B%

Türkçe 30 10 8 33

30 10 8 33

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 1 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

160,670 73,60
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8244
REYYAN SAĞLAM 120 31 50 39 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 129 129 129 2442 % 73,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız b bEAcBC eBeca EeEb CAbEBccdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BadbcAc ce  e     d AeBbcbCbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız AaceBbaa       EB e ac b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCdbd cBA C   b c   eE eCdbbEE

S D Y B%

Türkçe 30 12 14 40

30 12 14 40

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 6 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 2 10

Biyoloji 10 4 5 40

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

241,145 30,05
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8252
SADENUR ALPHAN 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 13 13 997 % 30,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 2 9 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız   Ec  BC DBDAe ECEE CAC BED BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BaBAeA  dD Ed b     ACBA CC AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız ACdDB e  Dc       Ae          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  C  Ceccee  c  dD E aED Ca Aa 

S D Y B%

Türkçe 30 19 2 63

30 19 2 63

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 3 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 2 20

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

173,770 65,82
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8245
SAMİ KAYA 120 37 41 42 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 99 99 99 2184 % 65,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız aEADBadDBeAdBaCEcaabeccEcdBa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BADAADADaDacd C ddbdBeeACDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız beBb b  a  cd B       ae    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       b             DDeCb a BE

S D Y B%

Türkçe 30 13 16 43

30 13 16 43

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 7 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 1 7 6

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mitozu açıklar. 10 5 3 50



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

224,263 38,03
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8247
SONGÜL ULUTEKİN 120 51 26 43 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 22 22 1262 % 38,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAcB CDBD    eEb CbCdBaceBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 5 7 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız BA AADbDBDBEd a    EBeDA DADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız cbBC c  ce  d   Ab     e    Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E   EBb dC    DD    DDeCDA EBE

S D Y B%

Türkçe 30 15 9 50

30 15 9 50

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 0 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 9 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 0 20

Biyoloji 10 8 1 80

Mitozu açıklar. 10 8 1 80



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

140,670 85,11
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  0
ÜNEYS TAŞDEMİR 120 33 85 2 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 161 161 161 2824 % 85,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız ecdEAcebbcdecaBEbEddCbaEBdceBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız BDBeabeDcDabeEbcacddeCBdcdabcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız bCEcab DacEaaBddaeAbbcaebbCaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız badcdecdbadac DbebdcBEDeCCbAac

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

30 9 21 30

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 8 21 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 5 10 31

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 10 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 10 1 8 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 8 10

Biyoloji 10 6 4 60

Mitozu açıklar. 10 6 4 60



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

224,645 37,67
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8278
YASEMİN EREN 120 46 35 39 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 21 21 21 1250 % 37,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız Ced A B CDBecC ECEd CbCEBED Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız B BADA Dcbd  c   de ACBdDCCcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız A EbB  cd cC BdE  be   eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCb  e cbDC c  dD EcB DbCdD c 

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

30 17 7 57

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 30 7 8 23

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 5 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 1 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 2 17

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 3 3 30

Biyoloji 10 4 3 40

Mitozu açıklar. 10 4 3 40



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

255,825 23,75
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8246
ZEYNEP ÇETİN 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 7 788 % 23,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABDCB

Cevaplarınız EEAbBCCDBDcbBECEEaC  EBEDABDCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BADAADADBDBECACABCEEBADACDADCC

Cevaplarınız cADAcDAeBaB d e B   BdeACDADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDBAC

Cevaplarınız dbB D cc    d  a a   b      AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCDDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E CecaAcAC a eD E CCeDCdDAaEBE

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

30 23 5 77

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 2 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 2 40

Biyoloji 10 7 3 70

Mitozu açıklar. 10 7 3 70



BİLGİ SARMAL 10 SINIF 1

163,043 72,00
%

AĞRI / PATNOS
Patnos Anadolu Lisesi

10E  -  8263
ZUHAL ÇARBOĞA 120 27 55 38 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 121 121 121 2389 % 72,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 181 181 181 3318

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBEEADBCCDBDACBECEEBCACEBEDABD

Cevaplarınız eBEcAcB  DBecCaEdccdC  EBdbA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADAADADEEBECACABCACBADCCDAD

Cevaplarınız ebae  e cec   CcC eb   bc  bee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACEDBCDDEDECCBCEBBADCEDCDCCCDB

Cevaplarınız   bD  aD  ae eaEBBADa  b   C a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCDDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC ab Eab  bc b a c eEDbCbbdaa

S D Y B%

Türkçe 30 12 13 40

30 12 13 40

S D Y B%

Tarih-1 10 0 7 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 2 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 30 8 9 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 16 3 5 19

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 3 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 4 17

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 7 30

Mitozu açıklar. 10 3 7 30
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